29/8/2021 Gmail - Fwd: LIQUIDACION VERANO 2021

M Gmail Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Fwd: LIQUIDACION VERANO 2021

4 mensajes

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Get Outlook para Android

From: carlos cardenas vasquez

Sent: Wednesday, August 4, 2021 11:01:20 AM

To: Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>; Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>
Subject: LIQUIDACION VERANO 2021

Buenos dias estimados lideres le adjunto la hoja de liquidacidn del asistente Brayan Bolivar para la verificacion

Carlos Cardenas Vasquez
961729289

@ HOJA LIQU. BRAYN.xlIsx
36K

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado Carlos Cardenas

4 de agosto de 2021, 17:02

5 de agosto de 2021, 17:01

Le adjunto la Liquidacion revisada de Brayan Bolivar, realizar el RH por el importe de S/.70,506.00 el importe a

depositar al asistente seria el valor de S/.3,369.11

/SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
] . ) Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: BRAYAN BOLIVAR ANTUNEZ

Asociacion y/o Misio MopP DNI: 75898666 Ciundad: PUCALLPA
Periodo: 1-Ene-20 a  5-Ago-21 Equipo: estudiantes

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERD) 87,806.07
(-) Libros En Oferta 19 380.00
(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) §/2.00 Cant| 1027 2,054.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 85,372.07
(-) Diezmo de los Colportores 10% 7,761.10
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 77,610.97
Comision 16.5% 12,805.81
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 12,805.81
(-) Diezmo del Asistente 1,280.58
TOTAL COMISION NETA S/ 11,525.23
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos). 5,856.12
(-) Cbza Casa colportores

(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos

(-) Otros descuentos ADELANTO RH 2,300.00
TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR S/ 3,369.11

Por Favor adjuntar:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=119627add0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1707201831972186219&simpl=msg-f%3A1707201...  1/2
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29/8/2021 Gmail - Fwd: LIQUIDACION VERANO 2021

1. DNI / Carnet de Extranjeria

2. Recibo por Honorarios

3. Suspension de cuarta categoria
4.Pago RH

5. Cta a nombre del asistente

[El texto citado esta oculto]

Servicio Educacional

Hogar y Salud

& skHs

+51986729673 fannyt.ccm@gmail.com
fanny22_94@hoimail.com
wwwsehs.org

Fanny Cecuno
Asistente Confable

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 5 de agosto de 2021, 21:23
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>, Erikc Steve Castro Mendoza <contabilidad@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca
<miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>

buenas noches estimados lideres
le adjunto los datos solicitados y el nimero de cuenta para el depdsito de la liquidacién asi mismo le envié el nimero de cuenta BCP

192-988-759-430-87 a nombre Brayan Bolivar

Carlos Cardenas Vasquez
961729289

De: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Enviado: jueves, 5 de agosto de 2021 17:01

Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: Re: LIQUIDACION VERANO 2021

[El texto citado esta oculto]

4 adjuntos

ﬂ dni brayan.pdf
355K

E suspencion brayan.pdf
184K

registro cierre campana.pdf
B
188K

brx 10758986662-R01-E001-3.pdf
3K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de agosto de 2021, 15:30

Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Estimado Adjunto Pago

[El texto citado esta oculto]

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

E Pago comision liquidacion Bryan MOP.pdf
273K
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