
29/9/21 19:45 Gmail - Fwd: Liquidación Percy Mamani

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=119627add0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1705813767251743633&simpl=msg-f%3A1705813… 1/3

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Fwd: Liquidación Percy Mamani

3 mensajes

David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe> 20 de julio de 2021, 9:19
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Liquidación Percy.


---------- Forwarded message ---------

De: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>

Date: vie, 9 jul 2021 a las 11:29

Subject: Fwd: Liquidación Percy Mamani

To: Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>


Estimada Fanny envio actualización de la liquidación de Percy Mamni. Esta es la última con las correcciones finales.

---------- Forwarded message ---------

De: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>

Date: jue, 8 jul 2021 a las 22:38

Subject: Liquidación Percy Mamani

To: Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>


Estimada Fanny, envío la liquidación de Percy Mamani para su revisión correspondiente.

Saludos cordiales. 


-- 

Atte,

David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS

-- 

Atte,

David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS

-- 

Atte,

David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS

Percy Mamani.xlsx

2434K

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com> 20 de septiembre de 2021, 11:38
Para: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>
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Estimado David Almanza
Adjunto la liquidacion revisada de Pery Mamani, emitir el RH por S/8,266.00 , en esta ocasión el asistente no contará
con deposito de liquidacion.

.

Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH

[El texto citado está oculto]
-- 


    

MPS Percy Mamani 20.09.2021.xlsx
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3142K

David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe> 23 de septiembre de 2021, 0:08
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Adjunto lo solicitado.
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

E001-22.pdf

60K

DNI_Percy.docx

144K

Percy_Susp. Rta. 4.pdf

36K
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