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Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Fwd: Sodexo 11 2021

2 mensajes

Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe> 23 de noviembre de 2021, 20:21
Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
CC: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Avancemos Miguel


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Fecha: 23 de noviembre de 2021 a las 20:20:06 PET

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: RV: Sodexo 11 2021


﻿Avancemos Miguel


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Fecha: 23 de noviembre de 2021 a las 17:41:20 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Efraín Mamani <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: Sodexo 11 2021


Estimado hno. Cesar 
adjunto la cobranza del Sodexo 11 2021 valorizada en S/5,070.91

#
BENEFICIARIO (EMPLEADO)

MONTO
TIPO DOC #DNI / #CE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

1 DNI 40891064CALDERON COLLANTES LUIS           301.50
2 DNI 71714300CCUNO MELQUIADES FANNY           301.50
3 DNI 20092366CHAVEZ LLEMPEN DAVID           536.00
4 DNI 25831823ESQUECHE  SURCO HANZ           368.50
5 DNI 05412710MONCADA LOPEZ PETER           433.16
6 DNI 10172042SANCHEZ BECERRA DINA           351.75
7 DNI 40463667TERRONES MAYTA RONALD           536.00
8 DNI 46605697VIDAURRE DIAZ DIAZ MANUEL           368.50
9 DNI 44382283YUCRAVILCA YUPANQUI MIGUEL           301.50

10 DNI 76378592KACHAHUALLPA YUCRA JUAN           200.00
11 DNI 44371102CHAMAYA CERCADO CARLOS           284.75
12 DNI 75413467ALLCA UCHUPE RUBI           301.50
13 DNI 74209162MORAN GUERRA ERICK           301.50
14 DNI 46784267ARIAS GUTIERREZ SARA            284.75
15 DNI 46531417RAMÍREZ CERNA JHON           200.00

                  5,070.91

-- 

_________________________
Fanny Ccuno
Gestión del Talento Humano

2 archivos adjuntos

20507852549-01-F011-00150234.pdf

49K

COB_DC11-00175793.pdf

124K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 24 de noviembre de 2021, 14:17
Para: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>
CC: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Estimada Fanny

Adjunto pago
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[Texto citado oculto]
-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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