15/11/22, 19:55 Telecrédito - BCP

>BCP:

Transferencias a otros bancos locales diferidas

Datos generales

Tipo de operacion: A otros bancos locales diferidas
Numero de operacion: 238297935

Fecha de proceso: 15/11/2022 07:40 PM

Datos de la cuenta de cargo

Nombre del Cliente:  SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD - RUC 20332191056

Cuenta: 193-0099931-0-02
Tipo: Corriente
Moneda: Soles

Datos de la cuenta de destino

Banco: CMAC PIURA

Importe: S/1,182.58

CCl: 801-059-210012947301-79
Beneficiario: DIAZ DIAZ CARMEN ROSA

ITF: Afecta

Documento: DNI 33819269

Referencia: Pago Liquidacion RH E001-007 MOP

https://www.telecreditobcp.com/ticnp/monetary/detailOperOMTRWR.do?methodToCall=popup&index=11&calledByPage=voucherOtherOper

m



Re: LIQUIDACION CAMPANA OTONO 2020 CARMEN ROSA DIAZ

UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>
Vie 11/11/2022 13:28

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>;UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Proceder al pago

Obtener Qutlook para iOS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: Friday, November 11, 2022 10:55:21 AM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Ce: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Asunto: RV: LIQUIDACION CAMPANA OTONO 2020 CARMEN ROSA DIAZ

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacién de Otofio 2022 del asistente Carmen Diaz por el importe de §/.1,182.58

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2022 07:37

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Asunto: RV: LIQUIDACION CAMPANA OTONO 2020 CARMEN ROSA DIAZ

Buenos dias hermana Fanny
le adjunto los documentos para realizar el pago de |a liquidacion del asistente Carme Rosa

Caja Piura CCl 80105921001294730179

Carlos Cardenas Vasquez
B 961729289

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: jueves, 10 de noviembre de 2022 11:46

Para: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas @sehs.pe>
Asunto: RE: LIQUIDACION CAMPARA OTONO 2020 CARMEN ROSA DIAZ

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidacién revisada de Carmen Diaz, realizar el RH por el importe de 5/.1,314.00 el importe a depositar al asistente seria el valor de §/.1,182.58
Por Favor adjuntar:
1. DNI / Carnet de Extranjeria
Recibo por Honorarios
Suspension de cuarta categoria
Pago RH
. Cta a nombre del asistente
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Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

//s EHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

LIQUIDACION DE COMISION
Nombres Y Apellidos: CARMEN ROSA DIAZ DIAZ




