15/11/22, 19:54

>BCP:

Telecrédito - BCP

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operacion:

Numero de operacion:

Fecha de proceso:

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta:
Tipo:
Moneda:

Nombre:

A cuentas de terceros BCP
238298616
15/11/2022 07:39 PM

193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Corriente
Soles

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:
Tipo:
Moneda:
Nombre:

Referencia:

Monto:

Datos opcionales

Correo electrénico:

390-70701994-0-26

Ahorros

Soles

ALEGRIA SANTA CRUZ OSCAR MAURICIO

Pago Liquidacion RH E001-001 MOP

S/15.50

cesar.palacios@sehs.oe; miguel.yucravilca@sehs.pe

https://www.telecreditobcp.com/ticnp/monetary/detailOperOMTRTH.do?method ToCall=popup&index=8&calledByPage=voucherOtherOper 11



Re: LIQUIDACION CAMPANA OTONO 202 OSCAR ALEGRIA

UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>
Vie 11/11/2022 13:29

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Proceder al pago

Obtener Qutlook para iOS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno @sehs.pe>

Enviado: Friday, November 11, 2022 10:56:35 AM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RV: LIQUIDACION CAMPANA OTORNO 202 OSCAR ALEGRIA

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacién de Otofio 2022 del asistente Oscar Alegria por el importe de S/.15.50

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Enviado el: miércoles, 9 de noviembre de 2022 11:30

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: RE: LIQUIDACION CAMPARNA OTONO 202 OSCAR ALEGRIA

Buenas tardes hermana Fanny lo envid los documentos para el pago al cierre de la campafia del asistente Oscar Alegria
39070701994026
Oscar Mauricio Alegria Santa Cruz

Carlos Cardenas Vasquez
B 961729289

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno @sehs.pe>
Enviado: martes, 8 de noviembre de 2022 13:44

Para: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Asunto: RE: LIQUIDACION CAMPARA OTONO 202 OSCAR ALEGRIA

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidacion revisada de Oscar Alegria realizar el RH por el importe de 5/.239.00 el importe a depositar al asistente seria el valor de §/.15.50
Por Favor adjuntar:
1. DNI/ Carnet de Extranjeria
Recibo por Honorarios
Suspension de cuarta categoria
Pago RH
Cta a nombre del asistente
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//SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores



