28/11/22, 8:46

>BCP:

Telecrédito - BCP

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operacion:

Numero de operacion:

Fecha de proceso:

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta:
Tipo:
Moneda:

Nombre:

A cuentas de terceros BCP
238670886
18/11/2022 03:43 PM

193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Corriente
Soles

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:
Tipo:
Moneda:
Nombre:

Referencia:

Monto:

Datos opcionales

Correo electrénico:

200-93531156-0-95

Ahorros

Soles

GILBER HUAMANHORCCO HANCCO

Pago Liquidacion RH E001-000 APC

S/ 3,347.12

cesar.palacios@sehs.oe; miguel.yucravilca@sehs.pe

https://www.telecreditobcp.com/ticnp/monetary/detailOperOMTRTH.do?methodToCall=popup&index=14&calledByPage=voucherOtherOper 11



Re: Liquidacion de Gilber

UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>
Lun 21/11/2022 12:39

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>;UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>

Proceder al Pago

Obtener Outlook para i0OS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: Monday, November 21, 2022 12:29:12 PM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>
Asunto: RV: Liquidacion de Gilber

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Otoiio e Invierno 2022 del

asistente Gilber Huamanhorcco por el importe de S/.3,347.12

De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>

Enviado el: sabado, 19 de noviembre de 2022 22:20

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.vucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: Liquidacion de Gilber a =
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