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Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Fwd: Recibo por Honorarios pendiente 
3 mensajes

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 7 de abril de 2021 a las 11:03
Para: Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>

Estimada Fanny

Favor de confirmar este servicio. 

---------- Forwarded message --------- 
De: Jose Antonio Mamani Rodriguez <joanroma745@gmail.com> 
Date: mar, 6 abr 2021 a las 12:28 
Subject: Recibo por Honorarios pendiente 
To: Miguel Yucravilca Contador SEHS - UPS <erikc_31@hotmail.com>, Miguel Yucravilca Yupanqui
<contabilidad@sehs.org.pe>, <fannyt.ccm@gmail.com> 

Apreciados hermano Miguel y hermana Fanny, a la presente le adjunto el recibo por honorarios a pagar por apoyo
logístico del primer trimestre, la misma que debido a las circunstancias se pagó desde mi caja chica, por lo que dicho
monto deberá ser depositada a mi cuenta. 
Asi mismo adjunto
!.- DNI
2.- Recibo de pago. 
3.- Suspensión de cuarta categoria.

--  
Atentamente: 
    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269  

 

4 archivos adjuntos

RECIBO DE PAGOS.pdf 
40K

RECIBO POR HONORARIOS.pdf 
3K

DNI.pdf 
122K

SUSPENCION DE CUARTA.pdf 
54K

Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe> 7 de abril de 2021 a las 12:06
Para: Efraín Mamani <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado Miguel
adjunto los documentos para el reintegro del gasto a la cta de Jose Mamani por el importe de 330.00 , es el apoyo de
distribución del mana 2021 - 1 trimestre, diciembre 2020
[Texto citado oculto]
--  
_________________________
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Fanny Ccuno
Gestión del Talento Humano

4 archivos adjuntos

RECIBO DE PAGOS.pdf 
40K

RECIBO POR HONORARIOS.pdf 
3K

DNI.pdf 
122K

SUSPENCION DE CUARTA.pdf 
54K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de abril de 2021 a las 12:45
Para: Jose Antonio Mamani Rodriguez <joanroma745@gmail.com>, Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>

Estimado

Adjunto el pago solicitado.
[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos
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3K

DNI.pdf 
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SUSPENCION DE CUARTA.pdf 
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Pago Logistico MLT.pdf 
274K
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