22/4/2021 Correo de SEHS - Fwd: hoja de liquidacion Lideth Boindia

\&K Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Fwd: hoja de liquidacion Lideth Boindia

1 mensaje

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 12 de abril de 2021 a las 09:51
Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>, Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>

Estimada GTH
Adjunto pago de liquidacion

Saludos

---------- Forwarded message ---------

De: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Date: dom, 11 abr 2021 a las 23:13

Subject: RV: hoja de liquidacion Lideth Boindia

To: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Cc: Erikc Steve Castro Mendoza <contabilidad@sehs.org.pe>

Carlos Cardenas Vasquez
961729287

De: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Enviado: domingo, 11 de abril de 2021 23:05

Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Asunto: RE: hoja de liquidacion Lideth Boindia

buenas noches, estimados lideres, le adjunto los documentos para realizar el depdsito de la liquidacion
de lacampana verano 2021 del asistente Lideth Boindia. por favor depositar a este numero de cuenta.
21597895544082 Lideth Boindia Mayhuire BCP

Carlos Céardenas Vasquez
961729289

De: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de abril de 2021 11:21

Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: Re: hoja de liquidacion Lideth Boindia

Estimado hno. Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidacion revisada de Lideth Boindia, realizar el RH por el importe de
S/.12,124.00, el importe a depositar al asistente seria el valor de S/.7,761.79
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//SEH ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: Lideth Virgilio Boindia Mayhuire

Asociacion y/o Mision MoOP DNI: 77237185 Ciudad: PUCALLPA
Periodo: 1-Set-20 a 9-Abr-21 Equipo: estudiantes

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERQ) 85,447.40
(-) Libros En Oferta 2 40.00
(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) S/2.00 Can 1,246.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 84,161.40
(-) Diezmo de los Colportores 10% 7,651.04
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 76,510.36
Comision 16.5% 12,624.21
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 12,624.21
(-) Diezmo del Asistente 1,262.42
TOTAL COMISION NETA S/ 11,361.79
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos). 3,100.00

(-) Cbza Casa colportores

(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos

(-) Otros descuentos____ ADELANTOS CON RH 500.00

TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR S/ 7,761.79

El mié, 7 abr 2021 a las 22:46, carlos cardenas vasquez (<carlos_cardenas_78@hotmail.com>) escribio:
buenas noches estimados lideres
le adjunto la hoja de liquidacion del asistente Lideth Boindia. para la verificacién
estaré a la espera de la confirmacion para emitir el RH.

Carlos Cardenas Vasquez
961729289

Servicio Educacional

Hogar y Salud

£ seHs

Fanny Ceuno

Asistente Contable
+51986729 673 fannyt.ccm@gmail.com

fanny22_94@holmail.com

www.sehs.org

Atentamente:
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22/4/2021

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

6 archivos adjuntos

ﬂ 10772371859-R01-E001-2.pdf
3K

-E dni lideth.pdf
352K

-E registro de pago liquidacion.pdf
186K

ﬂ suspencion lidedth.pdf
183K

ﬂ Pago liquidacion Lideth MOP.pdf
273K

E Pago liquidacion Lideth MOP2.pdf
273K
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