1/5/2021

M Gmail

liguidacion Saldaha
5 mensajes

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

hermana Fanny
le adjunto la hoja de liquidacion del asistente Henrry Saldana
para la verificacién y la confirmacion

Carlos Cardenas Vasquez
961729289

@ HOJA LIQU. saldana.xlsx
35K

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado Hno. Carlos Cardenas

Gmail - liquidacion Saldafia

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

30 de abril de 2021, 13:29

30 de abril de 2021, 14:31

Le adjunto la Liquidacién revisada de Henry Saldafa, realizar el RH por el importe de S/.4,635.00, el
importe a depositar al asistente seria el valor de S/.1,870.50

//SE_H__S

Av. Comandante Espinar 620

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

- Miraflores

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: HENRY ABELITO SALDANA SALDANA
Asociacion ¥ /o Mision MOP DNI: 77067347 Ciudad: PUCALLPA
Periodo: 1-Die-20 a _30-Abr-21 Equipo: estudiantes

u
DEPQOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIERO MISIONERQ) 57,806.73
(-) Libros En Oferta
(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) 5/2.00 Cant 906.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S5/ 56,900.73
(-) Diezmo de los Colportores 109 5,172.79
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) 5/ 51,727.94
Comision 16.5% 8,535.11
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) 5/ 8,535.11
(-) Diezmo del Asistente 853.51
TOTAL COMISION NETA 5/ 7,681.60
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efective, y otros no rendidos). 1,911.10
(-) Chza Casa colportores
(-) Descuentos Pasajes prestados.
(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores
(-) Debito de otros campos
(-) Otros descuentos____ ADELANTOS RH 3,900.00
TOTAL APAGARY/0 TRANFERIR 5/ 1,870.50

[El texto citado esta oculto]
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é SEHS [ Sarescor

Fanny Ccuno

Asistente Confable
+51986729673  fannyt.ccm@gmail.com

fanny22_94@hotmail.com

www.sehs.org

@ MOP Henry Saldaia 30.04.2021.xIsx
2121K

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 30 de abril de 2021, 14:45
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Cc: Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>

hermana le adjunto el RH. suspension y registro de pago de Henrry Saldaia

Carlos Cardenas Vasquez
961729287

De: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 14:31

Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: Re: liquidacion Saldaia

[El texto citado esta oculto]

3 adjuntos

brd 10770673475-R01-E001-15.pdf
3K

ﬂ registo pago liquidacion.pdf
187K

ﬂ suspencion saldana 2021.pdf
218K

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 30 de abril de 2021, 14:52
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Cc: Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>

depositar el pago a la Cuenta sueldo BCP 24595938053048 a Nombre de Henrry Abelito Saldafia Saldafia

Carlos Cardenas Vasquez
961729289

De: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 14:45

Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Cc: Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>; Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>
Asunto: RE: liquidacion Saldaiia

[El texto citado esta oculto]

Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe> 30 de abril de 2021, 15:28
Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>, Logistica Sehs UPS <logistica@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago liquidaciéon MOP

[El texto citado esta oculto]

Miguel Angel Yucravilca Yupanqui
SEHS-UPS
Cel: 965371450
Email: miguelyucravilca@sehs.org.pe

@ Pago liquidacion abel saldafia MOP.pdf
273K
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