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Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

CIERRE DE CAMPAÑA XIOMARA 

6 mensajes

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 13 de septiembre de 2021, 14:26
Para: Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>, Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Buenas tardes hermana Fanny 
le adjunto la hoja de liquidación de la asistente Xiomara Infante
para la verificación 

     Carlos Cárdenas Vasquez

                961729289

HOJA LIQU. xiomara.xlsx

35K

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com> 14 de septiembre de 2021, 15:11
Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidación revisada de Xiomara Infante, realizar el RH por el importe de S/.1,456.00 el importe
a depositar al asistente sería el valor de S/.622.38

Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=119627add0&view=att&th=17be09ffacb7665b&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente

[El texto citado está oculto]
-- 


    

MOP Xiomara Infante 14.09.2021.xlsx

522K

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 27 de octubre de 2021, 10:44
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>, Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Logistica Sehs UPS
<logistica@sehs.org.pe>

buenos  días estimados lideres 
le adjunto el RH para realizar la liquidación del asistente 
Xiomara Ines Infante Montoya
BCP:
20598952721028


     Carlos Cárdenas Vasquez


                961729289

De: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Enviado: martes, 14 de setiembre de 2021 15:11

Para: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: Re: CIERRE DE CAMPAÑA XIOMARA
 
[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

pago xioma.pdf

190K

10765668153-R01-E001-4.pdf

3K

dni vannesa.pdf

270K

suspencion 4ta.pdf

184K

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 27 de octubre de 2021, 16:28
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>, Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Logistica Sehs UPS
<logistica@sehs.org.pe>

corrección de número de cuenta a depositar
Vannesa Gomez Montoya
BCP
20598433784049

     Carlos Cárdenas Vasquez


                961729289

De: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 10:44

Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>; Miguel Yucravilca <miguelyucravilca@sehs.org.pe>; Logistica Sehs UPS
<logistica@sehs.org.pe>

Asunto: RE: CIERRE DE CAMPAÑA XIOMARA
 
[El texto citado está oculto]
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Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com> 28 de octubre de 2021, 15:00
Para: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>

[El texto citado está oculto]
-- 


    

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com> 28 de octubre de 2021, 15:22
Para: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

[El texto citado está oculto]
-- 


    

Pago liquidacion Xiomara.pdf

280K
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