
Fwd: Liquidación asistente Otoño 2021 Externo Recibidos

para David, Fanny, mí, Cesar
Miguel Yucravilca Yupanqui

David

Adjunto el pago de  comision 

Nota: Erick registrar

---------- Forwarded message ---------
De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Date: jue, 25 nov 2021 a las 16:16
Subject: Fwd: Liquidación asistente Otoño 2021
To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
Cc: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Procedamos con el pago

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Fecha: 24 de noviembre de 2021 a las 12:07:28 PET
Para: cesarpalacios@sehs.org.pe
Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>
Asunto: RV: Liquidación asistente Otoño 2021

Estimado hno Cesar
adjuntamos la liquidación y los documentos para proceder con el pago respectivo.

Asistente: Alvaro Martinez
Campo: MPS
Campaña: Otoño
Monto: S/. 918.40

---------- Forwarded message ---------
De: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>
Date: mié, 24 nov 2021 a las 10:36
Subject: Re: Liquidación asistente Otoño 2021
To: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>
Cc: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>, Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Adjunto los documentos solicitados.

Libre de virus. www.avast.com

El lun, 22 nov 2021 a las 15:17, Fanny Teresa Ccuno Melquiades (<fannyt.ccm@gmail.com>) escribió:

Estimado David Almanza
Le adjunto la Liquidación revisada de Alvaro Martinez, realizar el RH por el importe de S/.1,020.00 el importe a deposit
de S/.918.40




Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente



El mié, 10 nov 2021 a las 13:46, David Almanza (<david.almanza@sehs.org.pe>) escribió:

Estimada Fanny, envío la liquidación del asistente Alvaro Martinez Galeano, por favor proceder a la verificación y confirmación para emitir el RH correspondiente.


Muchas gracias de antemano.




-- 
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Atte,


David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS



Libre de virus. www.avast.com





-- 

    

-- 

Atte,

David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS

-- 

    

-- 
Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 

 

5 archivos adjuntos

ALVARO-R01-E00… Alvaro_Susp. Rta… DNI Alvaro.pdf
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