Pendientes de envio

Datos generales

Tipo de operacidn: A cuentas de terceros BCP
Numero de operacion: 203173436
Firmada por: MIGUEL ANGEL YUCRAVILCA YUPANQUI

RONALD EMILIANOG TERRONES MAYTA

Datos de |la cuenta de cargo

Cuenta: 193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Datos de |la cuenta de destino

Cuenta: 191-20668531-0-02

Tipo: Ahorros

Moneda: Soles

Nombre: HUAY TA HUAYARPA HUGO SAMUEL
Referencia: Pago fac EOD6-1240 panetones

Monto: S/579.60



HUAYTA HUAYAPA HUGO SAMUEL

Asoc. Virgen del Carmen Mz E LTE 4A - Lima - Lurigancho
Chosica
SUCURSAL:
DENOMINACIONALES

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
RUC/DNI: 20332191056

DIRECCION: AV. COMANDAEI’E ESPINAR NRO. 620 LIMA - MIRAFLORES
CONDICION DE PAGO: CONTADO

ORDEN DE COMPRA: -

Item Cantidad Unidad Cod. Prod. Descripcién
1 18 UND 913 PANETON UNION T/B 900G
2 18 UND 922 PANETON VITA REY T/C 900 GR

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 SOLES

Autorizado mediante Resolucién Nro:
0180050000804/SUNAT.

Representacion impresa del comprobante de venta
electrénica.

HASH:
Tn4EfwNz7utVLNVaDK1Zn6eOCLk=

R.U.C. 10101738146
FACTURA ELECTRONICA
F006-00001240

FECHA DE EMISION: 17/11/2021

EJECUTIVO COMERCIAL: -

MONEDA: SOLES S/
Precio Unitario Importe

5/ 14.30 S/ 257.40

S/17.90 5/322.20
Gravadas S/ 491.19
Subtotal 5/491.19
1.G.V. 18% S/88.41
Total S/579.60




23/11/21 18:08 Correo de SEHS - Fwd: Factura Panteones SEHS

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Fwd: Factura Panteones SEHS

2 mensajes

Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe> 23 de noviembre de 2021, 12:10
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Efrain Mamani <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno. Cesar
Adjunto la cobranza de los panetones del personal del SEHS CENTRAL, por el importe de S/ 579.60, €l cual
sera incluido en la boleta de pago de diciembre como canasta navidefia.

---------- Forwarded message ---------

De: <deysi.davila@adventistas.org>

Date: lun, 22 de nov. de 2021 a la(s) 21:00
Subject: Factura Panteones SEHS

To: SEHS - Fanny <gth@sehs.org.pe>

Fanny,

Adjunto la factura de los panetones, por favor tu ayuda coordinando el pago.

Saludos,

ILA

Eecyetavia oo Tesoriia

4 Antes de imprimir, piense en el Medio Ambiente

Fanny Ccuno
Gestion del Talento Humano

2 adjuntos

image001.gif
3K

ﬂ F006-00001240 SEHS UNION.pdf
61K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=50dd9b5354 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A171723980343194 1647 &simpl=msg-f%3A171723...  1/3


mailto:deysi.davila@adventistas.org
mailto:gth@sehs.org.pe
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=50dd9b5354&view=att&th=17d4dc80bdb8f60f&attid=0.0.3&disp=inline&realattid&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=50dd9b5354&view=att&th=17d4dc80bdb8f60f&attid=0.1&disp=attd&realattid=17d4db9bcecb809ab363&safe=1&zw

23/11/21 18:08 Correo de SEHS - Fwd: Factura Panteones SEHS

Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe> 23 de noviembre de 2021, 12:23
Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Coordinar el pago por favor
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Fanny Ccuno <gth@sehs.org.pe>

Fecha: 23 de noviembre de 2021 a las 12:11:36 PET
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Efrain Mamani <contabilidad@sehs.org.pe>
Asunto: RV: Factura Panteones SEHS

[El texto citado esta oculto]

Fanny,

Adjunto la factura de los panetones, por favor tu ayuda coordinando el pago.

Saludos,

2 Antes de imprimir, piense en el Medio Ambiente

Fanny Ccuno
Gestion del Talento Humano

3 adjuntos
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