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Fwd: PAGO DE ASISTENTE FINANCIERO

1 mensaje

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 27 de enero de 2022, 17:40
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Estimados adjunto pago.
NOTa: registrara fanny

Saludos

---------- Forwarded message ---------

De: David Chavez <gth@sehs.org.pe>

Date: jue, 27 ene 2022 a las 14:05

Subject: Fwd: PAGO DE ASISTENTE FINANCIERO
To: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Efrain Mamani <contabilidad@sehs.org.pe>

Apreciado César,

Placer saludarte y a la vez solicitar autorizaciéon y pago de siguiente RECIBO POR HONORARIO a Gonzales Saboya
Maiki Smith quien apoy6 en SEHS MOP .
Por un monto de S/. 950.00

Gracias por su atencion.

---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>
Date: jue, 27 ene 2022 a la(s) 10:39

Subject: PAGO DE ASISTENTE FINANCIERO

To: David Chavez <gth@sehs.org.pe>

buenos dias Hermano David lo ajunto el RH del asistente financiero Maiki Smith Scoth Gonzales Saboya
48006525252026 cta bcp

Carlos Cardenas Vasquez
Telf. 961729289

/SE,H_S

BE-SUR

David Chavez Liempén
Gestion del Talento Humano

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
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contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

3 adjuntos

ﬂ 10762855289-R01-E001-7 (1).pdf
3K

ﬂ registro maiky.pdf
45K

ﬂ TLC logistico MOP mayki gonzales.pdf
253K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1723149323214226397 &simpl=msg-f%3A1723149... 2/2



