23/2/22, 12:00 Correo de SEHS - Fwd: Liquidacion de Gilberth Huamanhorcco

1 E :
&K Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: Liquidacion de Gilberth Huamanhorcco
8 mensajes

Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com> 24 de enero de 2022, 10:39

Para: analistacontable@sehs.org.pe

---------- Forwarded message ---------

De: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Date: mié, 29 dic 2021 a las 9:56

Subject: Liquidacion de Gilberth Huamanhorcco

To: Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Estimada Fanny

Muy Buenos dias

te envio la Pre Liquidacion del Asistente Gilbert Huamanhorcco

quien esta cerrando la Campana Primavera 2021 para quedar en la Campana Verano 2022.
se envia la hoja de Liquidacion

La Facturacion y Depositos de Campaiia primavera 2021

Gracias

2 adjuntos

-D Ventas Gilbert Primavera 2021 Cierre.pdf
12K

@ Liquidacion Primavera 2021 Gilbert HUamanhorcco.xlsx
35K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 25 de enero de 2022, 14:45

Para: petermon1208@gmail.com, Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>

Estimado Peter Moncada
Le adjunto la Liquidacion revisada de Gilber Huamanhorcco, realizar el RH por el importe

de S/.3,841.00 el importe a depositar al asistente seria el valor de S/.3,366.86
Por Favor adjuntar:

1.DNI / Carnet de Extranjeria

2. Recibo por Honorarios

3. Suspension de cuarta categoria
4.Pago RH

5.Cta a nombre del asistente

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722851034046511696&simpl=msg-f%3A1722851...
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//SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: HUAMANHORCCO HANCCO, GILBER

Asociacion y /o Mision: APC DNI: 43460814 Ciudad: TUPAC
Periodo: 1-Ago-21 a  25-Ene-22 Equipo: SUENA EN GRANDE

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO] 32,908.10
(-) Libros en Oferta 2
(-] Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) S/2.00 Cant. 157 314.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 32,594.10
(-} Diezmo de los Colportores 10% 2,963.10
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 29,631.00
Comision 16% 4,740.96
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 4,740.96
(-) Diezmo del Asistente 47410
TOTAL COMISION NETA S/ 4,266.86

(-} Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos

(-) Cbza Casa colportores

[-) Descuentos Pasajes prestados.

[-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-} Debito de otros campos

[-) Otros descuentos___ Adelanto de Comision 900.00

TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR s/ 3,366.86

[El texto citado estéa oculto]

@ APC Gilber Huamanhorcco 25.01.2022.xIsx
1086K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 1 de febrero de 2022, 10:35

Para: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

[El texto citado estéa oculto]

@ APC Gilber Huamanhorcco 25.01.2022.xIsx
1086K

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 1 de febrero de 2022, 11:11

Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Le envio lo Solicitado para el Deposito del Asistente Gilbert Huamanhorcco
Cta BCP Ahorro 200-93531156-0-95

Gracias
[El texto citado estéa oculto]
4 adjuntos

@ Pago de RH 10 Gilbert.docx
106K

ﬁ 10434608142-R01-E001-10 Gilbert Primavera.pdf
3K
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@] DNI Gilbert HuamanHorcco.docx
179K

@ Suspension de 4ta Categoria - Gilbert Huamanhorcco.docx
143K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 1 de febrero de 2022, 11:13

Para: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Estimado hno Peter
anular el RH, ya que la suspensién de renta esta vencida
[El texto citado esta oculto]

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 2 de febrero de 2022, 11:50

Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimada Fanny

le envio los sustentos para la Liquidacion de Gilbert Huamanhorcco
de la Campana Primavera 2021

Por favor para poder depositarlo a su cuenta.

[El texto citado esta oculto]

3 adjuntos

-@ 10434608142-R01-E001-11 Gilbert Primavera 2021.pdf
3K

@ Pago RH 11 Gilbeth.docx
112K

@ Gilbert - 4ta Categoria 2022.docx
138K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 2 de febrero de 2022, 12:05

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacién de Primavera 2021 del
asistente Gilbert Huamanhorcco por el importe de S/.3,366.86

[El texto citado estéa oculto]

3 adjuntos

10434608142-R01-E001-11 Gilbert Primavera 2021.pdf
3K

@ Pago RH 11 Gilbeth.docx
112K

@ Gilbert - 4ta Categoria 2022.docx
138K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 2 de febrero de 2022, 19:14

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>

Estimados
Adjunto pago
Saludos

El mié, 2 feb 2022 a las 15:00, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribio:
Proceder a la liquidacion

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Fecha: 2 de febrero de 2022 a las 12:05:30 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
Asunto: RV: Liquidacion de Gilberth Huamanhorcco
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[El texto citado esta oculto]

[El texto citado estéa oculto]

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

ﬁ TLC liquidacion Gilber Huamanorco APC.pdf
252K
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