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Correo de SEHS - Re: Adelanté de comisién

Re: Adelanté de comision

2 mensajes

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago adelanto de comisién verano.

NOTA: registrar fanny

Saludos

El jue, 3 feb 2022 a las 21:18, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribio:
Proceder al adelanto

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Fecha: 3 de febrero de 2022 a las 21:16:18 PET

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
Asunto: RV: Adelanté de comision

Proceder al adelanto

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>

Fecha: 2 de febrero de 2022 a las 18:06:06 PET

Para: Gabriel Inciso <jesusincis@gmail.com>

Cc: Erikc Castro <contabilidad@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Benjamin Galindos <prbenjamingalindos@gmail.com>
Asunto: Re: Adelanté de comision

Estimados amigos

muy buenas tardes

la presente es para pedirles la aprobacion del adelanto de COMISION DE LA CAMPANA VERANO 2022

DEL Asistente Jesus Inciso Inciso, donde para conocimiento de todos, se le liquido de la Campafia Primavera 2022 y no se le esta dando ningun Centavo por que
se le esta cobrando de la Casa y otros Pasajes que suman como 4 mil soles, y esta con un saldo Negativo en esta Campafia Verano 2022.

Esta Campafa Verano esta con su equipo y de la casa paso hasta que termine esta campafia verano la Garantia y el primer mes de Alquiler que se deposito a la
sefiora de la Casa en octubre.

El Asistente tiene familia y un hogar donde vivir y es por ello que esta pidiendo un ADELANTO DE LA COMISION DE VERANO.

SE ADJUNTA LOS DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEL ASISTENTE Y S| ES POSIBLE BRINDAR ESTE ADELANTO SERIA BUENO.

Jesus Inciso

BCP
19306085991064

El mié, 2 feb 2022 a las 16:28, Gabriel Inciso (<jesusincis@gmail.com>) escribio:

Miguel Yucravilca

contabilidad@sehs.org.pe

Peter Moncada petermoncada@sehs.org.pe

Apreciado Hno. Peter Moncada, Dios siga bendiciendo su ministerio.

Por intermedio de usted, solicito adelanto por comisién S/. 1000 (Mil 00/100 soles) por ventas FreeLance.
Jesus Inciso

BCP

19306085991064

Muchas gracias, Dios le bendiga.

Atentamente,

Jesus Inciso

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1724213477581665625&simpl=msg-f%3A1724213...

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
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A sEHS

Peter Moncada

Asistente Financiero

Servicio Educacional
Hogar y Salud

+51969334 825 petermoncada@sehs.org.ps
' www.sehs.org.pe

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALU
COLPORTAJE LINCE APC
Listado de Colportores desde: 2022-01-01 Hasta2022-02-02

Asistente: INCISO INCISO JESUS GABRIEL

[iio ) )
76032795 GOMEZ BOBADILLA, CINDY ABIGAIL Suena e Grande 6,356.18 3,580.00
12406022 PAREDES AYALA, AGUSTIN Suefa en Grande 0.00 231220
TT17T6020 SILVERA CABRERA, FRANK ELIAS Bueha en Grande 0.00 221500
80070164 COCA PRADO, KATHYA ESTHER Suaha en Granda 5,370 48 1,887 00
TE344048 ROCA CHAMBI, DANIEL AMIR Estudiante 0.00 1,865.20
PH150307 DIAZ SANTOS, FLOR LILA Suefia en Grande 0.00 172330
75856072 GOMEZ BOBADILLA. RUTH ADILIA Suena on Grande 0.00 56200
71067100 AMASIFUEN GUERRA, ANELIDA LISBETH Suahia sn Grande 0.00 500,00
73400274 VASQUEZ DIAZ, ERTON JOSUE Suena on Grande 0.00 260.00
73786778 VASQUEZ DIAZ, JHONATAN DAVID Estudiante 0,00 110.00
76306013 ASCONA CRUZ, ANABELI Suena en Grande 0.00 100.00
TE1B1543 VILLANUEVA CUCHUIRUMI, HAYDE FLOR ESPERANZA  Susfa ah Granda 0.00 50.00
76011807 NEGRI SANTISTEBAN, SHIRLEY SVJETKA Sueha on Gande 0.00 0.00
75518043 CORTEZ GUARNIZO, GABRIELA ARACELY Suena en Grande 0.00 000
TH496064 VILLANUEVA CUGHUIRLMI. ALEXAMDRA DEL PLAR HAYDE  Suofia e Grande 0.00 0.00
76130601 MURGA AQUIND. HEVER Sueha an Grands 0.00

0.00
[ 16 Registros TOTALES ==> [11,707,20| 15,224.70]

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

2 adjuntos

b RHE10483697835E00140.pdf
3K

-@ TLC Adelanto Jesu Enciso APC.pdf
252K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 21 de febrero de 2022, 23:46
Para: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Peter

por favor adjuntar el pago del RH y la suspension de renta
[El texto citado esta oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1724213477581665625&simpl=msg-f%3A1724213... 2/2



