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JESUS COTRINA LIQUIDACION CAMPANA PRIMAVERA

5 mensajes

Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 3 de enero de 2022, 17:48
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Buenas tardes estimado lideres le adjunto hoja de liquidacion de campafia de la asistente Jesus Cotrina

Carlos Cadrdenas Vasquez
Telf. 961729289
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 25 de enero de 2022, 1:17
Para: Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidacion revisada de Jesus Cotrina, realizar el RH por el importe de S/.167.00 el importe a depositar

al asistente seria el valor de S/.150.60
Por Favor adjuntar:

1.DNI / Carnet de Extranjeria

2. Recibo por Honorarios

3. Suspensién de cuarta categoria
4.Pago RH

5.Cta a nombre del asistente
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//SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores
LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: ROLANDO JESUS COTRINA ORTIZ

Asociacion y/o Mision: MoP DNI: 45974618 PUCALLPA
Periodo:  1-Jul-20 a 25-Ene-22 Equipo: estudiantes

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO) 1,150.39
(-) Libros En Oferta

(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) 5/2.00 Cand:l -
TOTAL COMPRA CON DIEZMO 1,150.39
(-) Diezmo de los Colportores 10% 104.58
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) 1,045.81
Comision 16% 167.33
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) 167.33
(-) Diezmo del Asistente 16.73
TOTAL COMISION NETA 150.60
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos).

(-) Cbza Casa colportores -
(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-] Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos :
(-) Otros descuentos Duplicado

TOTAL A PAGAR Y/O TRANFERIR 150.60

[El texto citado esta oculto]

@ MOP Jesus Cotrina 24.01.2021.xIsx
243K

Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

3 de febrero de 2022, 17:37

Buenas tardes estimado lideres se adjunté los documentos solicitados para el pago de su liquidacion de cierre de campania del asistente Jesus Cotrina

Cuenta Débora Alejandro Pefia.

48001732050008
[El texto citado esta oculto]
3 adjuntos
ﬂ 10462952371-R01-E001-3.pdf
3K
ﬂ registro 167.pdf
40K

ﬂ suspencion devora.pdf
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar

3 de febrero de 2022, 17:40

Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Primavera 2021 del asistente Jesus

Cotrina por el importe de S/.150.60

[El texto citado esta oculto]

3 adjuntos
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago comision

Saludos

El jue, 3 feb 2022 a las 21:24, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribio:
Proceder a la liquidaciéon

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fecha: 3 de febrero de 2022 a las 17:40:37 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: RV: JESUS COTRINA LIQUIDACION CAMPANA PRIMAVERA

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Primavera 2021 del
asistente Jesus Cotrina por el importe de S/.150.60

---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Date: jue, 3 feb 2022 a las 17:37

Subject: Re: JESUS COTRINA LIQUIDACION CAMPANA PRIMAVERA

To: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas tardes estimado lideres se adjunté los documentos solicitados para el pago de su liquidacion de cierre de campania del asistente Jesus
Cotrina
Cuenta Débora Alejandro Pefia.

48001732050008

El mar, 25 ene 2022 a las 1:17, Analista Contable (<analistacontable@sehs.org.pe>) escribio:
Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidacién revisada de Jesus Cotrina, realizar el RH por el importe de S/.767.00 el
importe a depositar al asistente seria el valor de S/.750.60
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjeria

2. Recibo por Honorarios

3. Suspensioén de cuarta categoria
4.Pago RH

5.Cta a nombre del asistente

El'lun, 3 ene 2022 a las 17:48, Carlos Cardenas (<carloscardenas@sehs.org.pe>) escribio:
Buenas tardes estimado lideres le adjunto hoja de liquidacion de campanfia de la asistente Jesus Cotrina

Carlos Cardenas Vasquez
Telf. 961729289

[El texto citado esta oculto]

Atentamente:
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Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

ﬂ TLC liquidacion Rolando Cotrina MOP.pdf
252K
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