28/2/22, 15:33 Correo de SEHS - RV: Fwd:

»& Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
RV: Fwd:

1 mensaje

carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com> 21 de febrero de 2022, 12:23

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Erikc Steve Castro Mendoza <contabilidad@sehs.org.pe>, "analistacontable@sehs.org.pe"
<analistacontable@sehs.org.pe>

Buenos dias estimados lideres
lo reenvio el correo de las asitente Xlomara Infante solicita su pago del mes de enero por concepto de
asistente financiero del equipo de la ciudad de Iquitos

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 12:14

Para: carlos_cardenas_78@hotmail.com <carlos_cardenas_78@hotmail.com>
Asunto: Fwd:

Buenos dias Hermano Carlos Cardenas me dirigo a usted con el fin de solicitar el pago del Mes de Enero por concepto
de Control de Inventario.
Envio mi numero de cuenta al cual realizara el deposito.

-Cta. BCP: 20598952721028
Xiomara Ines Infante Montoya

Le agradezco de antemano.

---------- Forwarded message ---------

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Date: vie., 18 de febrero de 2022 1:57 p. m.

Subject:

To: carlos_cardenas_78@hotmail.com <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

4 adjuntos

ﬂ suspencion xiomara.pdf
41K

ﬂ 10731303547-R01-E001-1.pdf
3K

ﬂ registro de pago xiomara.pdf
44K

ﬂ dni.pdf
618K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1725394313777322755&simpl=msg-f%3A1725394...
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