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Fwd: Pago Asist. colp. y financiero
1 mensaje

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
Para: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Estimados
Adjunto pago comision de samuel phala, y xiomara chuqui

Nota: fanny Registrar

Saludos

---------- Forwarded message ---------

De: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>

Date: mié, 2 feb 2022 a las 14:09

Subject: Pago Asist. colp. y financiero

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Fanny Teresa Ccuno Melquiades <fannyt.ccm@gmail.com>

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

2 de febrero de 2022, 19:24

Estimado Miguel, de acuerdo a lo conversado te mando los RHs de la financiera Tacna Ziomara y del asistente x comisién Samuel Phala para los pagos respectivos.

Cta. BCP de Ziomara 19440071660023

PRE LIQUIDACION MENSUAL ASISTENTE POR COMISION OTONO 2021
Nombre Mes Afo | Campafa Almacén De”;"::slm A cta. 10%| Cta. Ahorros ccl Banco
Samuel Phala Turpo Enero 2022 Ver.2022 | Colp. CHD MPS 18,661.00] 1,866.10|21504679204064 BCP
Samuel Phala Turpo Febrero 2022 | Ver.2022 | Colp. CHD MPS 9,319.50 931.00[21504679204064 BCP
Total depositos 27,980.50| 2,797.10

Muchas gracias de antemano.

Atte,

David Almanza Pereyra
Asistente Financiero
SEHS - MPS

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269
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