28/2/22, 16:03 Correo de SEHS - Re: SUNAT RHE - Comprobante de Informacién Registrada

Q\&d_ Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Re: SUNAT RHE - Comprobante de Informacién Registrada

2 mensajes

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 25 de febrero de 2022, 17:04

Para: Loida Rocio Cholan Castrejon <loidacholan@upeu.edu.pe>, Benjamin Galindos
<prbenjamingalindos@gmail.com>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Peter Moncada
<petermoncada@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago adelanto de comision

Nota registrar fanny
>BCP:

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de cperacion: A cuentas de terceros BCP
Nimero de operacion: 212173400
Fecha de proceso: 25/02/2022 04:44 PM

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta: 193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Tipo: Corriente

Moneda: Soles

Nombre: SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Datos de la cuenta de destino

Cuenta: 194-95393545-0-18

Tipo: Ahorros

Moneda: Soles

Nombre: CHOLAN CASTREJON LOIDA ROCIO
Referencia: Adelanto Comision APC

Monto: S/ 500.00

---------- Forwarded message ---------

De: Loida Rocio Cholan Castrején <loidacholan@upeu.edu.pe>

Date: vie., 25 de febrero de 2022 4:10 p. m.

Subject: Fwd: SUNAT RHE - Comprobante de Informacién Registrada

To: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>, Benjamin Albino Galindos Mufioz
<benjamin.galindos@upeu.edu.pe>

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1725774385554016404&simpl=msg-f%3A1725774...

1/2



28/2/22, 16:03

---------- Forwarded message ---------

Correo de SEHS - Re: SUNAT RHE - Comprobante de Informacién Registrada

De: Benjamin Galindos <prbenjamingalindos@gmail.com>

Date: vie., 25 de febrero de 2022 4:06 p. m.

Subject: Fwd: SUNAT RHE - Comprobante de Informaciéon Registrada

To: <loidacholan@upeu.edu.pe>

---------- Forwarded message ---------
From: <webmaster@sunat.gob.pe>
Date: Fri, 25 Feb 2022 at 16:05

Subject: SUNAT RHE - Comprobante de Informacién Registrada

To: <prbenjamingalindos@gmail.com>

CIR DEL RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICOS E001 - 12

RUC y nombre del emisor:
Fecha :
Numero de operacioén:

Tipo y niumero de documento del usuario del
servicio:

Nombre o Razén Social del usuario del servicio:

Descripcion o tipo de servicio prestado:

Observacion:
Inciso:

Monto neto expresado en letras :
Monto total de honorarios:
Retencion (8%) IR:

Total neto recibido:

10735773840-CHOLAN CASTREJON LOIDA ROCIO
25/02/2022
2022-5593968

RUC-20332191056

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
VENTAS FREE LANCE

"A" DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA
RENTA

QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
500.00

0.00

500.00 SOLES

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 25 de febrero de 2022, 17:07
Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>, Peter
Moncada <petermon1208@gmail.com>

Estimado hno peter,

Adjuntar DNI, suspencion de 4ta, recibo de pago y el Rh en Pdf

[El texto citado esté oculto]
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