29/3/22, 14:58 Correo de SEHS - Re: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE

1
Q’\J Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Re: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE

2 mensajes

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 23 de marzo de 2022, 20:04
Para: Andres huaman <andreshuaman729@gmail.com>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>,
Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Benjamin Galindos <prbenjamingalindos@gmail.com>

Buenas Noches.

Estimados companieros de trabajo

la presente es para solicitar un adelanto para el Asistente Gilber Huamanhorcco.
Gilber Huamanhorcco Hancco

Dni:43460814

No Cuenta: BCP*: 200-93531156-0-95

Muchas gracias, Dios le bendiga.
Atentamente,

Gilber Huamanhorcco
DNI: 43460814

El mié, 23 mar 2022 a las 18:55, Andres huaman (<andreshuaman729@gmail.com>) escribio:
Apreciado Hno. Peter Moncada, Dios siga bendiciendo su ministerio.

Por intermedio de usted, solicito
Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE de S/. 1500 (mil quinientos 00/100 soles).

Gilber Huamanhorcco Hancco
Dni:43460814
No Cuenta: BCP*: 200-93531156-0-95

Muchas gracias, Dios le bendiga.
Atentamente,

Gilber Huamanhorcco
DNI: 43460814

4 adjuntos

ﬂ 10434608142-R01-E001-13 Gilber Adelanto.pdf
3K

@ DNI Gilbert HuamanHorcco.docx
1179K

@ Pago RH 13 Gilber Huamanhorcco.docx
34K

@ Suspension de 4ta Categoria - Gilbert Huamanhorcco.docx
143K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 24 de marzo de 2022, 18:04
Para: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados adjunto pago solicitado
fanny registrar

---------- Forwarded message ---------
De: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=31c25dae59&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1728141237187387726&simpl=msg-f%3A1728141... 1/3


mailto:andreshuaman729@gmail.com
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17fb974c9442214e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l14ajvfj0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17fb974c9442214e&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l14akac91&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17fb974c9442214e&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_l14al24j2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17fb974c9442214e&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_l14al24l3&safe=1&zw
mailto:petermon1208@gmail.com

29/3/22, 14:58 Correo de SEHS - Re: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE

Date: jue, 24 mar 2022 a las 14:18
Subject: Fwd: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE
To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Ahi va amigo

---------- Mensaje reenviado ---------

De: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Fecha: El mié, 23 de mar. de 2022 a la(s) 20:04

Asunto: Re: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE

Para: Andres huaman <andreshuaman729@gmail.com>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>,
Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Benjamin Galindos <prbenjamingalindos@gmail.com>

Buenas Noches.

Estimados companieros de trabajo

la presente es para solicitar un adelanto para el Asistente Gilber Huamanhorcco.
Gilber Huamanhorcco Hancco

Dni:43460814

No Cuenta: BCP*: 200-93531156-0-95

Muchas gracias, Dios le bendiga.
Atentamente,

Gilber Huamanhorcco
DNI: 43460814

El mié, 23 mar 2022 a las 18:55, Andres huaman (<andreshuaman729@gmail.com>) escribi6:
Apreciado Hno. Peter Moncada, Dios siga bendiciendo su ministerio.

Por intermedio de usted, solicito
Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE de S/. 1500 (mil quinientos 00/100 soles).

Gilber Huamanhorcco Hancco
Dni:43460814
No Cuenta: BCP*: 200-93531156-0-95

Muchas gracias, Dios le bendiga.

Atentamente,
Suspensiones de 4ta Categoria - Formulario Virtual 1609
Resultado de la Suspension de 4ta. Categoria - Formulario 1609.
Periodo 2022
RUC 10434608142
Apellidos y nombres HUAMANHORCCO HANCCO GILBER
Fecha de presentacion 01/02/2022
Numero de operacion 15902977
RENTA - 4ta CATEGORIA AUTORIZADO
Medio de Presentacion: Internet

Gilber Huamanhorcco
DNI: 43460814
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29/3/22, 14:58 Correo de SEHS - Re: Adelanto de comisiones VENTAS FREE LANCE

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

5 adjuntos

ﬂ 10434608142-R01-E001-13 Gilber Adelanto.pdf
3K

@ DNI Gilbert HuamanHorcco.docx
1179K

@ Pago RH 13 Gilber Huamanhorcco.docx
34K

@ Suspension de 4ta Categoria - Gilbert Huamanhorcco.docx
143K

ﬂ TCL adelanto comision Gilber huahuanorco APC.pdf
252K
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