18/3/22, 11:41 Correo de SEHS - Re: Adelanté ventas por venta FreeLance

1 E :
@ Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Re: Adelanté ventas por venta FreeLance
2 mensajes

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 7 de marzo de 2022, 11:47
Para: Gabriel Inciso <jesusincis@gmail.com>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca
Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Cc: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>, Benjamin Galindos <prbenjamingalindos@gmail.com>

Estimados Compafieros de Labores

Por medio de la presente se solicita el adelanto de Comision del Mes de Febrero
para el asistente de Colportaje de Suefia en Grande, Jesus Incisio Inciso
Agradecemos su cordial atencion

Jesus Inciso Inciso

BCP

19306085991064

El lun, 7 mar 2022 a las 11:09, Gabriel Inciso (<jesusincis@gmail.com>) escribié:

Apreciado Hno. Peter Moncada, Dios siga bendiciendo su ministerio.

Por intermedio de usted, solicito el adelanto de sueldo de S/. 1000 (Mil 00/100 soles) por ventas FreeLance
Jesus Inciso Inciso

BCP

19306085991064

Muchas gracias, Dios le bendiga.

Atentamente,

Jesus Inciso Inciso

5 adjuntos

ﬂ Dep Marzo 2022 Jesus Inciso.pdf
9K

ﬂ Pago RH 43 Jesus Incisio Marzo.pdf
38K

ﬂ RHE10483697835E00143 Jesus Inciso Marzo 2022.pdf
3K

@ Jesus - 4ta Categoria 2022.docx
140K

@ DNI DE INCISO.docx
1166K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 11 de marzo de 2022, 15:02

Para: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados
Adjunto pago
Nota: Registrar fanny

---------- Forwarded message ---------
De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
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18/3/22, 11:41 Correo de SEHS - Re: Adelanté ventas por venta FreeLance

Date: lun, 7 mar 2022 a las 12:09
Subject: Fwd: Adelanté ventas por venta FreeLance
To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>

Proceder con el Adelanto
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Fecha: 7 de marzo de 2022, 11:47:31 PET

Para: Gabriel Inciso <jesusincis@gmail.com>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>,
Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Cc: Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>, Benjamin Galindos
<prbenjamingalindos@gmail.com>

Asunto: Re: Adelant6 ventas por venta FreeLance

[El texto citado esta oculto]

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269
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