11/3/22, 12:20 Correo de SEHS - Fwd: Solicitud adelanto de comision

\»&i\ % Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: Solicitud adelanto de comisiéon
4 mensajes

Juan Kachahuallpa Yucra <juanyucra@sehs.org.pe> 1 de marzo de 2022, 23:19

Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

---------- Forwarded message ---------

De: Hiram Sangama <hiramsangama1@gmail.com>
Date: mar, 1 mar 2022 a las 21:46

Subject: Solicitud adelanto de comisién

To: <juanyucra@sehs.org.pe>

Siendo que finalizé el mes de febrero solicité como asistente el 10 % del mes de febrero para sustentar mis gastos como también incentivar a los colportores . Adjunto mi nimero de
cuenta bcp:Mi nimero de cuenta BCP Soles es 47004699064081.
Mi nimero de cuenta interbancaria es 00247010469906408137.

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 2 de marzo de 2022, 10:54

Para: Juan Kachahuallpa Yucra <juanyucra@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados Juan Carlos

Para un adelanto de comision debes adjuntar el RH con todos los documentos anexos, ademas el record de depdsitos, evaluar sus ctas x cobrar y préstamos, ademas el correo de

ser enviado a contador, analista con cargo a Gerente.

Saludos

[El texto citado esta oculto]

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
Celular 989056269

Juan Kachahuallpa Yucra <juanyucra@sehs.org.pe> 8 de marzo de 202

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Buena noche apreciado CPC Cesar Palacios.

Previo cordial saludo, me dirijo a usted para solicitar adelanto de la de comision del 10% de lo depositado en el mes de los siguientes asitentes por comision:
-Hiran Edson Rivera Sangama S/ 1,000.00

- Elmer Cirilo Checcori Huayllani S/ 1,000.00

PRE LIQUIDACION MENSUAL ASISTENTE POR COMISION VERANO 2022

HIRAM EDSON RIVERA SANGAMA Enero 2022|Ver.2022 Colp. CHINCHA MPCS 5262.00 526.20 19493930633025 BCP
HIRAM EDSON RIVERA SANGAMA Febrero 2022|Ver.2022 Colp. CHINCHA MPCS 9876.00 987.60 19493930633025 BCP
HIRAM EDSON RIVERA SANGAMA Marzo 2022|Ver.2022 Colp. CHINCHA MPCS 740.00 74.00 19493930633025 BCP

PRE LIQUIDACION MENSUAL ASISTENTE POR COMISION VERANO 2022

ELMER CIRILO CHECCORI HUAYLLANI  |Enero 2022|Ver.2022 Colp. VES MPCS 11563.00 1156.30 19493930633025 BCP
ELMER CIRILO CHECCORI HUAYLLANI  [Febrero 2022|Ver.2022 Colp. VES MPCS 9297.00 929.70 19493930633025 BCP
ELMER CIRILO CHECCORI HUAYLLANI  [Marzo 2022|Ver.2022 Colp. VES MPCS 1220.00 122.00 19493930633025 BCP

[El texto citado esta oculto]

8 adjuntos

ﬂ Registro de pago RH Hiran Edson.pdf
69K

ﬂ DNI Hiran Edson.pdf
67K

@ Supencion 4ta categoria Hiran Edson.pdf
50K

E RH Hiran Edson.pdf
91K

@ RH ELmer checori 1000 .pdf
3K

@ registro de PAgo ELmer checori.pdf
70K

@ DNI ELmer Checori.pdf
59K

ﬂ Suspencion ELmer Checcori.pdf
55K
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11/3/22, 12:20 Correo de SEHS - Fwd: Solicitud adelanto de comision

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de marzo de 2022, 16:44
Para: Juan Kachahuallpa Yucra <juanyucra@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados
Adjunto pago solicitado.

Nota: registrar fanny
Saludos

---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: mié, 9 mar 2022 a las 10:53

Subject: Fwd: Solicitud adelanto de comision

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez <gth@sehs.org.pe>

Proceder al adelanto
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Juan Kachahuallpa Yucra <juanyucra@sehs.org.pe>

Fecha: 8 de marzo de 2022, 23:52:36 PET

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Asunto: RV: Solicitud adelanto de comisién

[El texto citado esta oculto]

[El texto citado esta oculto]

10 adjuntos

ﬂ Registro de pago RH Hiran Edson.pdf
69K

@ DNI Hiran Edson.pdf
67K

E Supencion 4ta categoria Hiran Edson.pdf
50K

E RH Hiran Edson.pdf
91K

@ RH ELmer checori 1000 .pdf
3K

@ registro de PAgo ELmer checori.pdf
70K

@ DNI ELmer Checori.pdf
59K

ﬂ Suspencion ELmer Checcori.pdf
55K

E TCL adelanto comision Hiran rivera MPCS.pdf
252K

@ TCL adelanto comision Elmer checori MPCS.pdf
252K
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