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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Adelanto asistente x comisión

2 mensajes

David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe> 4 de marzo de 2022, 10:36
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimado César, de acuerdo a la politica establecida, solicitamos el adelanto de comisión del 10% de lo depositado en el mes de los siguientes asistentes x comisión:
Samuel Phala Turpo S/. 1,070.00
Alex Ccama Huaraya S/. 15,000.00  

Adjunto sustentos y los RHs.
Muchas gracias de antemano.


PRE LIQUIDACIÓN MENSUAL ASISTENTE POR COMISIÓN OTOÑO 2021

Nombre Mes Año Campaña Almacén Deposito
Mes A cta. 10% Cta. Ahorros CCI Banco

Samuel Phala
Turpo Enero 2022 Ver.2022 Colp. CHD MPS 18,661.00 1,866.10 21504679204064   BCP Ok
Samuel Phala
Turpo Febrero 2022 Ver.2022 Colp. CHD MPS 9,319.50 931.95 21504679204064   BCP Ok
Samuel Phala
Turpo Marzo 2022 Ver.2022 Colp. CHD MPS 10,695.00 1,069.50 21504679204064   BCP
                   

Total
depositos         38,675.50 3,867.55      

PRE LIQUIDACIÓN MENSUAL ASISTENTE POR COMISIÓN

Nombre Mes Año Campaña Almacén Deposito
Mes A cta. 10% Cta. Ahorros CCI Banco

ALEX CCAMA
HUARAYA   2022 Ver.2022 Colp. Moquegua 122,362.00 15,000.00 19432963771036   BCP
                   
                   

Total
depositos         122,362.00 15,000.00      
-- 

Atte,

David Almanza Pereyra
         Asistente Financiero
              SEHS - MPS
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de marzo de 2022, 15:19
Para: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago adelanto de comision,

Nota Registrar Fanny


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: vie, 4 mar 2022 a las 11:58

Subject: Fwd: Adelanto asistente x comisión

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Proceder al adelanto 

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: David Almanza <david.almanza@sehs.org.pe>

Fecha: 4 de marzo de 2022, 10:36:53 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
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Asunto: Adelanto asistente x comisión


[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 


 

8 adjuntos

Alex E001-48.pdf

3K

Phala E001-24.pdf

3K

DNI_Phala.docx

209K

DNI_Alex.docx

308K

Alex_Susp. Rta. 4ta..pdf

36K

Phala_Susp. Rta. 4ta..pdf

36K

TCL adelanto comision Samuel phala MPS.pdf

252K

TCL adelanto comision Alex Ccama MPS.pdf

253K

mailto:contabilidad@sehs.org.pe
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.1&disp=attd&realattid=17f7054939e557260c71&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.2&disp=attd&realattid=17f7054939ec6fbdbc52&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.3&disp=attd&realattid=17f7054939e5cce8f03&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.4&disp=attd&realattid=17f7054939ef61774b04&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.5&disp=attd&realattid=17f7054939e801a23305&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.6&disp=attd&realattid=17f7054939e8f376d706&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_l0k06o3m6&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=17f70563252eb4b6&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_l0k06o3p7&safe=1&zw

