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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

CESAR JEFFERSON URBANO PAREDES - PRIMAVERA 2021 - MAC

7 mensajes

DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com> 11 de marzo de 2022, 13:21
Para: analistacontable@sehs.org.pe, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, cesarurbanoteologia@gmail.com,
Elvis Mendoza <elvismc@upeu.edu.pe>

Buenas tardes, estimados líderes. Les adjunto la hoja de Liquidación de la Campaña Primavera 2021 del Asistente CÉSAR JEFFERSON URBANO PAREDES.

LIQUIDACION MAC CESAR URBANO PAREDES.xlsx

171K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 14 de marzo de 2022, 18:45
Para: DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com>

Estimado Dario Mariño
Le adjunto la Liquidación revisada de César Urbano, realizar el RH por el importe de S/.1,830.00 el importe a depositar al
asistente sería el valor de S/.574.65
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente

[El texto citado está oculto]

MAC Cesar Urbano 14.03.2022.xlsx
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DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 18:22
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas noches, un favor. en la Descripción del Recibo por Honorario como iría?
[El texto citado está oculto]
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 15 de marzo de 2022, 18:28
Para: DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com>

VENTAS FREELANCE

[El texto citado está oculto]

DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 21:35
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas noches. 
Ahí le adjunto los documentos solicitados.
Disculpe la demora.
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

DNI CESAR URBANO.pdf

149K

10466444150-R01-E001-10.pdf
3K

SUSPENCION DE RENTA 4TA CERSAR URBANO.pdf

31K

REGISTRO DE PAGO URBANO.pdf

20K

CTA DE AHORRO CESAR URBANO.pdf

6K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 16 de marzo de 2022, 9:35
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Primavera 2021 del asistente Cesar Urbano por el
importe de S/.574.65
[El texto citado está oculto]
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 17 de marzo de 2022, 19:20
Para: DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago de comision.

Saludos


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: mié, 16 mar 2022 a las 10:39

Subject: Fwd: CESAR JEFFERSON URBANO PAREDES - PRIMAVERA 2021 - MAC

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Proceder al pago 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fecha: 16 de marzo de 2022, 09:35:16 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: RV: CESAR JEFFERSON URBANO PAREDES - PRIMAVERA 2021 - MAC


Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Primavera 2021 del asistente Cesar
Urbano por el importe de S/.574.65

---------- Forwarded message ---------

De: DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU <darioentazu@gmail.com>

Date: mar, 15 mar 2022 a las 21:36
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Subject: Re: CESAR JEFFERSON URBANO PAREDES - PRIMAVERA 2021 - MAC

To: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>


Buenas noches. 
Ahí le adjunto los documentos solicitados.
Disculpe la demora.

El mar, 15 mar 2022 a las 18:28, Analista Contable (<analistacontable@sehs.org.pe>) escribió:

VENTAS FREELANCE



El mar, 15 mar 2022 a las 18:22, DARIO JULIAN MARIÑO ENTAZU (<darioentazu@gmail.com>) escribió:


Buenas noches, un favor. en la Descripción del Recibo por Honorario como iría?


El lun, 14 mar 2022 a las 18:46, Analista Contable (<analistacontable@sehs.org.pe>) escribió:


Estimado Dario Mariño
Le adjunto la Liquidación revisada de César Urbano, realizar el RH por el importe de S/.1,830.00 el importe a
depositar al asistente sería el valor de S/.574.65
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente





[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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