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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE

2 mensajes

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 3 de marzo de 2022, 14:50
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cco: analistacontable@sehs.org.pe

buenas tardes estimados líderes 
lo  reenvio el correo del asistente financiero Abel Montalvan de la  zona Pucallpa, Para  realizar el pago  del mes de febrero.


---------- Forwarded message ---------

De: abel montalvan <abelmontalvan@hotmail.com>

Date: jue, 3 mar 2022 a las 12:35

Subject: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE

To: carloscardenas@sehs.org.pe <carloscardenas@sehs.org.pe>


BUENAS TARDES HERMANO CARLOS ENVIO ADJUNTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE: EL RECIBO POR HONORARIOS CORREGIDO EN EL DETALLE
COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN Y
SU RESPECTIVO REGISTRO DE PAGO, DNI, SUSPENSIÓN DE CUARTA; A SU VEZ ADJUNTO LA REVERSIÓN DEL RECIBO
ANTERIOR.

SALUDOS.




-- 

Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289

5 adjuntos

DNI ABEL MONTALVAN.pdf

256K

RECIBO POR HONORARIOS FEBRERO 2022 ABEL MONTALVAN CORREGIDO.pdf

3K

Registro de pago corregido.pdf

199K

Reversion de recibo honorarios E001-78.pdf

195K

SUSPENSION DE CUARTA ABEL MONTALVAN.pdf

50K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de marzo de 2022, 15:25
Para: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago
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Nota. registrar fanny


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: jue, 3 mar 2022 a las 17:12

Subject: Fwd: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chávez <gth@sehs.org.pe>


Proceder al pago 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Fecha: 3 de marzo de 2022, 14:51:10 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Asunto: RV: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE


buenas tardes estimados líderes 
lo  reenvio el correo del asistente financiero Abel Montalvan de la  zona Pucallpa, Para  realizar el pago  del mes de
febrero.


---------- Forwarded message ---------

De: abel montalvan <abelmontalvan@hotmail.com>

Date: jue, 3 mar 2022 a las 12:35

Subject: ENVIO DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE

To: carloscardenas@sehs.org.pe <carloscardenas@sehs.org.pe>


BUENAS TARDES HERMANO CARLOS ENVIO ADJUNTO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE: EL RECIBO POR HONORARIOS CORREGIDO EN EL DETALLE
COMO SE MUESTRA EN
LA IMAGEN Y SU RESPECTIVO REGISTRO DE PAGO, DNI, SUSPENSIÓN DE CUARTA; A SU VEZ ADJUNTO LA
REVERSIÓN DEL RECIBO ANTERIOR.

SALUDOS.

[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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