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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: ENVIO DE RECIBO POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022

2 mensajes

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 30 de marzo de 2022, 11:03
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>,
Analista gth <analistagth@sehs.org.pe>

---------- Forwarded message ---------

De: abel montalvan <abelmontalvan@hotmail.com>

Date: mar, 29 mar 2022 a las 21:58

Subject: ENVIO DE RECIBO POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022

To: carloscardenas@sehs.org.pe <carloscardenas@sehs.org.pe>


BUENAS NOCHES HERMANO CARLOS ENVIO ADJUNTO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022. 

POR FAVOR DEPOSITAR EL PAGO A MI CUENTA DEL BCP NRO. 48006551712054 POR EL SERVICIO BRINDADO DE
CONTROL DE INVENTARIO. 

ATENTAMENTE,

ABEL MONTALVAN

 

BUENOS DIAS  ESTIMADOS LIDERES
 LO REENVIO EL COREO  DEL FINANCIERO DEL ZONA PUCALLPA. SOLICITA EL PAGO DE CORESPONDIENTE
AL MES DE MARZO

-- 

Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 31 de marzo de 2022, 17:01
Para: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago

---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: jue, 31 mar 2022 a las 12:44

Subject: Fwd: ENVIO DE RECIBO POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Proceder al pago 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Fecha: 30 de marzo de 2022, 11:03:56 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>, Analista gth <analistagth@sehs.org.pe>

Asunto: RV: ENVIO DE RECIBO POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DE 2022


[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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