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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: pago del mes de febrero asitente financieor Iquitos

1 mensaje

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 9 de marzo de 2022, 15:13
Para: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>, Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados Adjunto pago

Nota Registrar Fanny


---------- Forwarded message ---------

De: carlos cardenas vasquez <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Date: lun, 7 mar 2022 a las 13:16

Subject: RV: pago del mes de febrero asitente financieor Iquitos

To: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Erikc Steve Castro Mendoza <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>,
Rene Alanoca <gth@sehs.org.pe>, Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>


buenas tardes estimado lideres
lo reenvió el correo del asistente financiero de la zona Iquitos solicita el pago del mes de febrero.

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Enviado: lunes, 7 de marzo de 2022 11:11

Para: carlos_cardenas_78@hotmail.com <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Asunto:
 
  Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del mes de Febrero por
concepto de Control de Inventario.
Envío mi número de cuenta al cual realizará el depósito.

-Cta. BCP: 20598952721028
Xiomara Ines Infante Montoya 

Le agradezco de antemano.

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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