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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Re: ADELANTO DE LIQUIDACION

2 mensajes

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 8 de abril de 2022, 13:49
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas tardes 
lo reenvio el correo del  asistente Brayan  Bolivar. adjunto  los documentos  solicitados 

El vie, 8 abr 2022 a las 13:19, Bryan Samuel Bolivar Antunez (<bryanbolivar@upeu.edu.pe>) escribió:

Solicito la cantidad de 2900 soles de mi adelanto de liquidación. 


Gracias


Cuenta de ahorro del banco de la nación:04094562908
Cuenta de ahorro BCP: 002-192-1988575943087-34

-- 

Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 8 de abril de 2022, 16:10
Para: Juan Carlos <erickmoran@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago adelanto de comision
Fanny registrar

---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: vie, 8 abr 2022 a las 15:18

Subject: Fwd: ADELANTO DE LIQUIDACION

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Proceder al adelanto 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Fecha: 8 de abril de 2022, 13:50:08 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
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Asunto: Re: ADELANTO DE LIQUIDACION


[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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