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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

ADELANTO COMISION DE ASISTENTE ESTUDIANTE MARITA PAZ VILCHEZ

3 mensajes

Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe> 17 de abril de 2022, 21:33
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Analista gth <analistagth@sehs.org.pe>

Estimado Sr. Gerente, buenas noches.
Envío el respectivo correo para solicitar el adelanto de comisión de nuestro Asistente Marita Mily Paz Vilchez, 10% de su depósito de acuerdo a la política. 

Muchas Gracias de antemano! Estaré atento a su respuesta.

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 26 de abril de 2022, 20:15
Para: Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Estimados adjunto pago

Fanny registrar

---------- Forwarded message ---------

De: Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>

Date: mié, 20 abr 2022 a las 22:19

Subject: Re: ADELANTO COMISION DE ASISTENTE ESTUDIANTE MARITA PAZ VILCHEZ

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>


Buenas noches, Jefes.
Adjunto los documentos solicitados, para el Adelanto de Comisión.

PRE LIQUIDACIÓN MENSUAL ASISTENTE POR COMISIÓN

Nombre Mes Año Campaña Almacén Deposito
Mes A cta. 10% Cta. Ahorros CCI Banco

MARITA MILY
PAZ VILCHEZ Enero 2022 Ver.2022 COLPORTAJE NRJ MAC 5,874.00 300.00 22097592227007   BCP
MARITA MILY
PAZ VILCHEZ Febrero 2022 Ver.2022 COLPORTAJE NRJ MAC 13,000.00 500.00 22097592227007   BCP
MARITA MILY
PAZ VILCHEZ Marzo 2022 Ver.2022 COLPORTAJE NRJ MAC 8,599.00 300.00 22097592227007   BCP
                   

Total
depositos         27,473.00 1,100.00      

El lun, 18 abr 2022 a las 11:35, Miguel Yucravilca Yupanqui (<contabilidad@sehs.org.pe>) escribió:

Estimados Dario


Para proceder con el adelanto usted debe dar conformidad de que la asistenta debe tener las cuentas por cobrar controladas, además de que sus préstamos también
esten controlados.
Tambien se debe adjuntar el Recibo por honorarios con todos sus anexos asi como su cuenta bancaria.


 Saludos






El dom, 17 abr 2022 a las 21:35, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribió:


Proceder al adelanto 



Enviado desde mi iPhone


Inicio del mensaje reenviado:




De: Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>

Fecha: 17 de abril de 2022, 21:33:50 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Analista gth <analistagth@sehs.org.pe>

Asunto: ADELANTO COMISION DE ASISTENTE ESTUDIANTE MARITA PAZ VILCHEZ




﻿
[El texto citado está oculto]





-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 




 

-- 
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Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 


 

5 adjuntos

10757139711-R01-E001-1.pdf

3K

SUSPENCION DE RENTA 4TA MARITA PAZ VILCHEZ.pdf

15K

DNI MARITA PAZ VILCHEZ.pdf

228K

CTA AHORRO Paz Vilchez Marita Mily.pdf

43K

TLC adelanto de comision marita paz MAC.pdf

252K

Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe> 27 de abril de 2022, 8:41
Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Proceder al adelanto 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Fecha: 26 de abril de 2022, 20:16:06 PET

Para: Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Asunto: RV: ADELANTO COMISION DE ASISTENTE ESTUDIANTE MARITA PAZ VILCHEZ


[El texto citado está oculto]
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