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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

SEHS_MSOP_ADELANTO DE COMISION

2 mensajes

Erick Tokumaru Moran Guerra <erickmoran@sehs.org.pe> 7 de abril de 2022, 16:56
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca <contabilidad@sehs.org.pe>, Cesar Palacios
<cesarpalacios@sehs.org.pe>

Muy Buenas Tardes.
Estimados amigos de Contabilidad, nuestra asistente Xiomara Gamboa, está solicitando, el adelanto de 1,500.00 soles. El motivo
de solicitud es para pagar la matrícula y primera  cuota de la Universidad Peruana Unión.
Sobre los depósitos de la campaña de Verano 2022, se adjunta la facturación de la campaña.

GAMBOA ANDIA, XIOMARA VANESA

Dni:77418774

No Cuenta: BCP*: 48501821502069

se Adjunta

El RH

El Pago del RH

Constancia de Retención

DNI del Asistente

Bendiciones . . .

--


Atentamente:

    --------------------------------------
            Erick T. Moran Guerra
                   SEHS-MSOP
           erickmoran@sehs.org.pe
                 Celular 953 758 354

mailto:erickmoran@sehs.org.pe
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190K

Suspencion SUNAT 2022.pdf

36K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 7 de abril de 2022, 19:07
Para: Juan Carlos <erickmoran@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago solicitado
Fanny registrar 
saludos


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: jue, 7 abr 2022 a las 19:02

Subject: Fwd: SEHS_MSOP_ADELANTO DE COMISION

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Enviado desde mi iPhone
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Inicio del mensaje reenviado:


De: Erick Tokumaru Moran Guerra <erickmoran@sehs.org.pe>

Fecha: 7 de abril de 2022, 16:59:08 PET

Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca <contabilidad@sehs.org.pe>, Cesar
Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Asunto: SEHS_MSOP_ADELANTO DE COMISION


[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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