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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: Adelanto

1 mensaje

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 11 de abril de 2022, 16:16
Para: Antonio Jara Diaz <guillermogomezp@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto adelanto solicitado
Fanny registrar

Saludos


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: lun, 11 abr 2022 a las 10:59

Subject: Fwd: Adelanto

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>


Proceder al adelanto 


Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:


De: Guillermo Gomez Palacios <guillermogomezp@sehs.org.pe>

Fecha: 10 de abril de 2022, 19:20:03 PET

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Asunto: Re: Adelanto


Estimados líderes,  estamos remitiendo el Honorario de nuestra asistente Maria Benito Quispe 
identificada con
DNI Nº  74689757, para el depósito de su adelanto del 10% para su matrícula, S/ 3.500.00 ( tres mil quinientos
con 00/100 soles), para que sea depositado a la cta del  BCP 405-06360857-0-96 a nombre de la misma.


Adjuntamos:
1. DNI

2. Recibo honorario

3. Pago del Recibo

4. Suspensión de 4Ta. 2022 


Atentamente
        
Guillermo Marcelo Gómez Palacios
          Financiero SEHS - MLT
Jr Deza Nº 349 Puno - Perú / Ruc 20332191056
   Movistar (511) 951293129  www.sehs.org.pe

El lun, 4 abr 2022 a las 14:46, Miguel Yucravilca Yupanqui (<contabilidad@sehs.org.pe>) escribió:

Estimados


Adjuntos RH con todos lo anexos


El lun, 4 abr 2022 a las 13:12, Guillermo Gomez Palacios (<guillermogomezp@sehs.org.pe>) escribió:


Apreciados líderes, nuestra asistente Maria Benito Quispe ha vendido con su equipo hasta la fecha S/
35,019.40 (Treinta y cinco mil diecinueve con 40/100 soles), por lo que solicita un adelanto del 10% para su
matrícula, S/ 3.500.00 ( tres mil quinientos con 00/100 soles), para que sea depositado a la cta del 
BCP
405-06360857-0-96 a nombre de la misma, que se identifica con DNI Nº 
74689757
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Atentamente
        
Guillermo Marcelo Gómez Palacios
          Financiero SEHS - MLT
Jr Deza Nº 349 Puno - Perú / Ruc 20332191056
   Movistar (511) 951293129  www.sehs.org.pe






---------- Forwarded message ---------

De: Maria Benito Quispe <mariabenito@upeu.edu.pe>

Date: lun, 4 abr 2022 a las 9:57

Subject: Adelanto

To: Guillermo Gomez Palacios <guillermogomezp@sehs.org.pe>





 

Por este medio me dirijo respetuosamente, con el objetivo de solicitar un adelanto del 10% del depósito
como equipo por motivos de estudios académicos. 

Además, siendo importante brindad mi cuenta BCP a la que pueda ser
 depositada el adelanto
correspondiente.

N° de Cuenta BCP:  405-06360857-0-96.

Cuenta de ahorros.

 

Desde ya agradecida por la gestión que bien se sirva hacer a esta
solicitud. 





-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 




 

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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