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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Cierre Gilber Huamanhorcco

8 mensajes

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 18 de abril de 2022, 11:31
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Muy buenos dias
Le comparto los detalles del cierre del asistente Gilber Huamanhorcco
quien es asistente de Sueña en Grande en nuestra APC.
Siendo que tuvimos un evento de Colportor x1 Dia
Beneficio a nuestros 2 Colportores, quienes tienen saldo a Favor, de los cuales 
tenemos que devolverlos.
Se hablo que son casos excepcionales que no son comunes y por el bien de nuestros colportores, tendriamos que devolverlos.
el Excel de Liquidacion no comtempla esos depositos demás que hicieron.
solo lo que se entregaron Pedidos.
Agradecere se pueda revisar para poder darle su comision a nuestro asistente Gilber.
Espero la confirmacion para que puedan emitir sus RH.
Gracias y buen dia

2 adjuntos

Ventas Cierre Gilber Verano 2022.pdf

14K

Liquidacion Gilber Huamanhorcco Verano 2022.xlsx

802K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 11:36
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fanny revisar la liquidacion
[El texto citado está oculto]
-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 12:00
Para: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Estimado hno Peter 
adjuntar las cuentas a depositar a los colportores con saldo a favor, las cuales deben estar a nombre de los colportores a devolver:
*CHUMA HUAYLLA, YULISA
*CHUQUILIN RUIZ, CELITA
[El texto citado está oculto]

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 18 de abril de 2022, 13:47
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Le envio los datos solicitados para la Devolucion de Dinero
BCP

19307377239055

Celita Chuquilin Ruiz

DNI 61328578


N° C/TA (BCP) 191-06430675-0- 30

Nombre y Apellido :Yulisa Chuma Huaylla

DNI 76758727

[El texto citado está oculto]

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 19 de abril de 2022, 14:14
Para: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Estimado Peter Moncada
Le adjunto la Liquidación revisada de Gilbert Huamanhorcco, realizar el RH por el importe de S/.8,044.00 el importe a depositar al asistente
sería el valor de S/.6,589.80
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente
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[El texto citado está oculto]

APC GILBERT HUAMANHORCCO 19.04.2022.xlsx

946K

Peter Moncada <petermon1208@gmail.com> 19 de abril de 2022, 15:54
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas tardes
le envio lo solicitado para la liquidacion del Asistente.
Gilber Huamanhorcco Hancco

Dni:43460814

No Cuenta: BCP*: 200-93531156-0-95

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

10434608142-R01-E001-14 Gilbert.pdf

3K

Pago RH 15 Gilbert Verano 2022.pdf

38K

Suspension de 4ta Categoria - Gilbert Huamanhorcco.docx

143K

DNI Gilbert HuamanHorcco.docx

1179K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Verano 2022 del asistente Gilbert HuamanHorcco por el importe de S/
Asimismo se realizará la devolución de saldos a favor de las siguientes colportoras:

1. CHUMA HUAYLLA, YULISA -  BCP 191-06430675-0- 30 S/.1,654.11
2. CHUQUILIN RUIZ, CELITA - BCP 19307377239055 S/.1,070.21
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---------- Forwarded message ---------

De: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>

Date: mar, 19 abr 2022 a las 15:55

Subject: Re: Cierre Gilber Huamanhorcco

To: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>


[El texto citado está oculto]
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 20 de abril de 2022, 9:37
Para: Peter Moncada <petermon1208@gmail.com>, Peter Moncada <petermoncada@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado Peter
adjuntamos el pago de la liquidacion las devoluciones de las colportoras
[El texto citado está oculto]
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DEV CELITA CHUQUILIN.pdf
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TLC GILBERT HUAMANHORCCO.pdf
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DEV YULISA CHUMA.pdf
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