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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

liquidación campaña verano 2022 lideth

7 mensajes

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 11 de abril de 2022, 15:30
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenas tardes hermana Fanny 
le adjunto la hoja de liquidación asi mismo los baucher de devolución de pasaje del  asistente Lideth Boindia.
-- 


Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289

devolucion de pasjes lideth.docx

496K

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 11 de abril de 2022, 15:31
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

devolucion de pasjes lideth.docx
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HOJA LIQU. lideth.xlsx

35K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 13 de abril de 2022, 9:21
Para: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidación revisada de Lideth Boindia, realizar el RH por el importe de S/.10,664.00 el importe
a depositar al asistente sería el valor de S/.7,056.86
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente
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[El texto citado está oculto]

MOP LIDETH BOINDIA 12.04.2022.xlsx

876K

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 11:13
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenos dias estimados líderes
adjunto los documentos solicitados para realizar el pago de la liquidación al cierre de su campaña, del asistente Lideth Boindia.
21597895544082   cta bcp
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

RHE10772371859E0014.pdf

3K

registro lideth.pdf

45K

suspencion lideth.pdf

42K

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 11:18
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

[El texto citado está oculto]
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Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Verano 2022 del asistente Lideth
Boindia por el importe de S/.7,056.86
[El texto citado está oculto]
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 20:03
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: David Chávez <gth@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago liquidacion

El lun, 18 abr 2022 a las 19:11, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribió:

Proceder a la liquidación 



Enviado desde mi iPhone


Inicio del mensaje reenviado:




De: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fecha: 18 de abril de 2022, 12:21:33 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: RV: liquidación campaña verano 2022 lideth




﻿
Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Verano 2022 del
asistente Lideth Boindia por el importe de S/.7,056.86
---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Date: lun, 18 abr 2022 a las 11:13

Subject: Re: liquidación campaña verano 2022 lideth

To: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>





Buenos dias estimados líderes
adjunto los documentos solicitados para realizar el pago de la liquidación al cierre de su campaña, del asistente Lideth Boindia.
21597895544082   cta bcp


El mié, 13 abr 2022 a las 9:22, Analista Contable (<analistacontable@sehs.org.pe>) escribió:


Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidación revisada de Lideth Boindia, realizar el RH por el importe
de S/.10,664.00 el importe a depositar al asistente sería el valor de S/.7,056.86
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente





El lun, 11 abr 2022 a las 15:31, Carlos Cárdenas (<carloscardenas@sehs.org.pe>) escribió:






---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Date: lun, 11 abr 2022 a las 15:30

Subject: liquidación campaña verano 2022 lideth

To: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
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Buenas tardes hermana Fanny 
le adjunto la hoja de liquidación asi mismo los baucher de devolución de pasaje del  asistente Lideth Boindia.
-- 


Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289





-- 


Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289

[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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