24/4/22, 19:28 Correo de SEHS - Fwd: PAGO DE APOYO LIBRERIA

Fwd: PAGO DE APOYO LIBRERIA

1 mensaje

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 19:36

Para: Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>, David Chavez <gth@sehs.org.pe>, Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>, Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Estimados
Adjunto

Fanny registrar

---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: mar, 12 abr 2022 a las 11:21

Subject: Fwd: PAGO DE APOYO LIBRERIA

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>,
<darioentazu@gmail.com>

Proceder al pago.
Libreria Huancayo
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Fecha: 12 de abril de 2022, 11:06:53 PET

Para: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, David Chavez Llempen
<Davidchavezll@hotmail.com>

Asunto: RV: PAGO DE APOYO LIBRERIA

Libreria Huancayo

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Financiero Mac <financieromac@sehs.org.pe>

Fecha: 11 de abril de 2022, 13:30:16 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui
<contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: PAGO DE APOYO LIBRERIA

Jefes, Buenas tardes.
Adjunto el los archivos para el Pago de Apoyo en Venta de Libreria.

ADRIANA LIZETTE RIOJA BAQUERISO

CUENTA BCP: 194-32842393-0-32

Atentamente:

Miguel A. Yucravilca
Contador General
contabilidad@sehs.org.pe
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Celular 989056269

2 adjuntos

ﬂ RHE10749966501E00134.pdf
3K

ﬂ TLC adriana rioja libreria MAC.pdf
253K
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