29/4/22,17:15 Correo de SEHS - Fwd: Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del mes de M...

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fwd: Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el
pago del mes de Marzo por concepto de Control de Inventario. Envio mi niumero de
cuenta al cual realizara el depésito. -Cta. BCP: 20598952721028 Xiomara Ines Infante

Montoya Le agradezco de antemano
2 mensajes

Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 19 de abril de 2022, 11:35
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenos dias estimados lideres.
Lo reenvio el correo del asistente de la zona Iquitos. Xlomara Infante, solicita su pago correspondiente al mes de marzo.

---------- Forwarded message ---------

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Date: mar, 19 abr 2022 a las 10:54

Subject: Fwd: Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del mes de Marzo por
concepto de Control de Inventario. Envio mi nimero de cuenta al cual realizara el depésito. -Cta. BCP: 20598952721028
Xiomara Ines Infante Montoya Le agradezco de antemano

To: <carloscardenas@sehs.org.pe>

---------- Forwarded message ---------

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Date: mar., 19 de abril de 2022 12:06 p. m.

Subject: Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del mes de Marzo por concepto
de Control de Inventario. Envio mi numero de cuenta al cual realizara el depdsito. -Cta. BCP: 20598952721028 Xiomara Ines
Infante Montoya Le agradezco de antemano

To: carlos_cardenas_78@hotmail.com <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: Xiomara Ines Infante Montoya <xiomarainfante13@gmail.com>

Date: mié., 13 de abril de 2022 3:17 p. m.

Subject:

To: carlos_cardenas_78@hotmail.com <carlos_cardenas_78@hotmail.com>

Buenas tardes Hermano Carlos Cardenas me dirijo a usted con el fin de solicitar el pago del mes de Marzo por concepto de
Control de Inventario.
Envio mi nimero de cuenta al cual realizara el depdsito.

-Cta. BCP: 20598952721028
Xiomara Ines Infante Montoya

Le agradezco de antemano.

Carlos Cardenas Vasquez
Telf. 961729289
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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 22 de abril de 2022, 13:21
Para: Carlos Cardenas <carloscardenas@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimados

adjuntamos la devolucion
[El texto citado esta oculto]
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