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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

ADELANTO DE LIQUIDACION - PUNTO DE VENTA IQUITOS

3 mensajes

Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe> 13 de abril de 2022, 13:17
Para: Angel Y <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Alberto Guevara <contabilidad@sehs.org.pe>
Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Ivan Vidaurre
<manuelivan.vidaurre@gmail.com>

Estimado Miguel

Mediante el presente email solicito el pago de comisión al Punto de Venta Iquitos que  ha realizado las siguientes operaciones
por ventas:

Fecha 28-02-21 - Depósito S/. 20,000.00
Fecha 01-03-21 - Depósito S/.   6,429.30
Fecha 09-03-21 - Depósito S/. 16,400.00
Fecha 30-03-21 - Depósito S/. 21,193.00

Haciendo un total de S/. 64,022.30 al 31 de marzo del 2022.
Por lo tanto se calcula su adelanto de liquidación por S/. 9,603.35 que son facturados más el IGV.
Adjunto la factura de por el monto señalado.

Número de cuenta BCP Soles es 191 01045200 0 57

Número de cuenta interbancaria es 00219110104520005751
Nombre: Yadira Milagros Melendez Pinedo

Saludos cordiales!!

-- 
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 19:57
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, David Chávez <gth@sehs.org.pe>, Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>,
Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Estimados

Adjunto pago


---------- Forwarded message ---------

De: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Date: jue, 14 abr 2022 a las 16:52

Subject: Fwd: ADELANTO DE LIQUIDACION - PUNTO DE VENTA IQUITOS

To: Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>


Proceder al pago

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:
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De: Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>

Fecha: 13 de abril de 2022, 13:17:49 PET

Para: Angel Y <miguelyucravilca@sehs.org.pe>, Alberto Guevara <contabilidad@sehs.org.pe>

Cc: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>, Ivan
Vidaurre <manuelivan.vidaurre@gmail.com>

Asunto: ADELANTO DE LIQUIDACION - PUNTO DE VENTA IQUITOS


[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 18 de abril de 2022, 19:59
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, David Chávez <gth@sehs.org.pe>, Ivan Vidaurre <ivanvidaurre@sehs.org.pe>,
Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

[El texto citado está oculto]
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