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Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

LIQUIDACION CAMPAÑA OTOÑO 2022 MARTHA

5 mensajes

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 28 de junio de 2022, 12:09
Para: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Buenos dias hermana Fanny le adjunto la hoja de liquidación para la verificación  del asistente Martha Tapullima


-- 

Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289

HOJA LIQU. MARTHA OTOÑO 2022.xlsx

35K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 28 de junio de 2022, 17:23
Para: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidación revisada de Martha Tapullima, realizar el RH por el importe de S/.301.00 el
importe a depositar al asistente sería el valor de S/.270.82
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=31c25dae59&view=att&th=181ab4a2288efec8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l4yfarho0&safe=1&zw
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[El texto citado está oculto]

MOP Martha Tapullima 28.06.2022.xlsx

512K

Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe> 26 de julio de 2022, 14:39
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>

buenas tardes estimados líderes
le adjunto los documentos para realizar el pago de cierre de campaña del asistente Martha Tapullima
48098127259005  BCP

 
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

SUSPENCION MARTHA.pdf

42K

10453278196-R01-E001-5.pdf

3K

registro 301.pdf

37K

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe> 27 de julio de 2022, 10:53
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>
Cc: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Estimado hno Cesar
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Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Otoño 2022 del asistente Martha
Tapullima por el importe de S/.270.82
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

SUSPENCION MARTHA.pdf

42K

10453278196-R01-E001-5.pdf

3K

registro 301.pdf

37K

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe> 27 de julio de 2022, 16:29
Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Cc: David Chavez Llempen <Davidchavezll@hotmail.com>

Estimados

Adjunto pago solicitado

Saludos

El mié, 27 jul 2022 a las 15:31, Cesar Palacios (<cesarpalacios@sehs.org.pe>) escribió:





Enviado desde mi iPhone


Inicio del mensaje reenviado:




De: Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>

Fecha: 27 de julio de 2022, 10:54:01 PET

Para: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

Cc: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>

Asunto: RV: LIQUIDACION CAMPAÑA OTOÑO 2022 MARTHA




﻿
Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Otoño 2022 del
asistente Martha Tapullima por el importe de S/.270.82


---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cárdenas <carloscardenas@sehs.org.pe>

Date: mar, 26 jul 2022 a las 14:39

Subject: Re: LIQUIDACION CAMPAÑA OTOÑO 2022 MARTHA

To: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>, Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>





buenas tardes estimados líderes
le adjunto los documentos para realizar el pago de cierre de campaña del asistente Martha Tapullima
48098127259005  BCP

 


El mar, 28 jun 2022 a las 17:23, Analista Contable (<analistacontable@sehs.org.pe>) escribió:


Estimado Carlos Cardenas
Le adjunto la Liquidación revisada de Martha Tapullima, realizar el RH por el importe
de S/.301.00 el importe a depositar al asistente sería el valor de S/.270.82
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjería
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensión de cuarta categoría
4. Pago RH
5. Cta a nombre del asistente





El mar, 28 jun 2022 a las 12:09, Carlos Cárdenas (<carloscardenas@sehs.org.pe>) escribió:

Buenos dias hermana Fanny le adjunto la hoja de liquidación para la verificación  del asistente Martha Tapullima



-- 


Carlos Cárdenas Vásquez
Telf. 961729289
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[El texto citado está oculto]

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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