
16/8/22, 15:40 Correo: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?Print 1/2

Fwd: Adelanto Comision Asistente Lucero Justo Paja

Miguel Yucravilca Yupanqui <contabilidad@sehs.org.pe>
Lun 01/08/2022 12:43

Para: Antonio Jara Diaz <guillermogomezp@sehs.org.pe>;Analista Contable
<analistacontable@sehs.org.pe>;Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>

5 archivos adjuntos (627 KB)
10766080681-R01-E001-1.pdf; Suspencion 2022 Lucero.pdf; Pago 10766080681-R01-E001-1.pdf; DNI Justo Paja.pdf; TLC
adelanto comision lucero MLT.pdf;

Estimados

Adjunto pago adelanto comision

Saludos


---------- Forwarded message ---------

De: Guillermo Gomez Palacios <guillermogomezp@sehs.org.pe>

Date: jue, 28 jul 2022 a las 0:04

Subject: Adelanto Comision Asistente Lucero Justo Paja

To: Cesar Palacios <cesarpalacios@sehs.org.pe>, Miguel Yucravilca Yupanqui
<contabilidad@sehs.org.pe>


Apreciados Líderes, la Asistente Lucero Katherin Justo Paja de la ciudad de Puno, identificada con
DNI Nº  76608068, tiene un depósito de S/ 10,591.60 (Diez mil quinientos noventa y uno con
60/100 soles) está solicitando un adelanto del 10% de su camión, por S/ 1,000.00 (Un mil con
00/100 Soles), por favor depositar a la cta del BCP Nº 49507465910001, del mismo nombre.

Adjuntamos:
* Honorarios
* Pago honorarios
* DNi
* Suspensión Renta

Atentamente
        
Guillermo Marcelo Gómez Palacios
          Financiero SEHS - MLT
Jr Deza Nº 349 Puno - Perú / Ruc 20332191056

   Movistar (511) 951293129  www.sehs.org.pe

-- 

Atentamente:

    --------------------------------------
            Miguel A. Yucravilca
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              Contador General
        contabilidad@sehs.org.pe
                 Celular 989056269 
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