UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios

Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2022 21:27

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

cc: UPS - SEHS-PE - Antony Contreras; antonycontrerasaquise@gmail.com; UPS - SEHS-PE
- Miguel Yucravilca

Asunto: Re: Solicitud de liquidacion del asistente Alexander Lupaca - MLT

Proceder al Pago

Obtener Outlook para iOS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: Wednesday, August 10, 2022 10:52:08 AM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Antony Contreras <antony.contreras@sehs.pe>; antonycontrerasaquise@gmail.com
<antonycontrerasaquise@gmail.com>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RV: Solicitud de liquidacion del asistente Alexander Lupaca - MLT

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacién de Verano 2022 del

asistente Alexander Lupaca por el importe de ~ S/.2,862.55

Fanny Ccuno Melq!
Analista de Contabilidad

Q® 51941880 498 © fanny.ccunc
0 Av. Comandante Espinar #620 - Mir:

www.sehs.org.pe

De: antony contreras aquise <antonycontrerasaquise@gmail.com>
Enviado: lunes, 8 de agosto de 2022 12:31

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Asunto: Re: Solicitud de liquidacion del asistente Alexander Lupaca - MLT

hola hermana aqui esta el RH de Alexander Lupaca

El lun, 8 ago 2022 a las 11:46, antony contreras aquise (<antonycontrerasaquise@gmail.com>) escribio:
Hola hermana que tal buenos dias aqui esta lo que me solicito




—————————— Forwarded message ---------

De: antony contreras aquise <antonycontrerasaquise@gmail.com>
Date: lun, 8 ago 2022 alas 11:30

Subject: Solicitud de liquidacion del asistente Alexander Lupaca - MLT
To: <fanny.sehs@sehs.pe>

Analista Contable <analistacontable@sehs.org.pe>
Para: Guillermo Gomez Palacios <guillermogomezp@sehs.org.pe>

AC

409 KB

3 LT FEENEE Lupaca 01.08....

Estimado Guillermo Gomez
Le adjunto la Liquidacién revisada de Lupaca, realizar €l RH por el importe de §/.3,796.00 el importe

serfa el valor de §/.2,862.55
Por Favor adjuntar:

1. DNI / Carnet de Extranjerfa

2. Recibo por Honorarios

3. Suspension de cuarta categorfa
4. Pago RH

5.Cta a nombre del asistente




