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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Enviado el: jueves, 8 de setiembre de 2022 19:11
Para: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Asunto: Fwd: Buenas noches  hermana  Fanny, le adjunto la  hoja  de liquidación del 

asistente Lideth Boindia, para la  verificación asi mismo lo  adjunto la hoja  de 
devolución de  prestamos de pasajes

Datos adjuntos: MOP Lideth Boindia 08.09.2022.xlsx

 
 
Obtener Outlook para Android 

From: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno 
Sent: Thursday, September 8, 2022 12:55:27 PM 
To: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe> 
Subject: RE: Buenas noches hermana Fanny, le adjunto la hoja de liquidación del asistente Lideth Boindia, para la 
verificación asi mismo lo adjunto la hoja de devolución de prestamos de pasajes  
  
Estimado Carlos Cardenas 
Le adjunto la Liquidación revisada de Lideth Boindia, realizar el RH por el importe 

de S/.4,787.00 el importe a depositar al asistente sería el valor 
de S/.3,422.08 

Por Favor adjuntar: 
1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 
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De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>  
Enviado el: miércoles, 7 de setiembre de 2022 19:22 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: Buenas noches hermana Fanny, le adjunto la hoja de liquidación del asistente Lideth Boindia, para la 
verificación asi mismo lo adjunto la hoja de devolución de prestamos de pasajes 
  
  
  

 


