UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - David Almanza

Enviado el: jueves, 8 de setiembre de 2022 00:03

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

Asunto: RE: Liquidacion pendiente Ver. 2022

Datos adjuntos: Servan-R01-E001-15.pdf; Servan_Susp. Rta. 4ta..pdf; DNI_Servan.docx

Adjunto los documentos requeridos.

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Enviado el: miércoles, 7 de setiembre de 2022 17:57

Para: UPS - SEHS-PE - David Almanza <david.almanza@sehs.pe>
Asunto: RE: Liquidacion pendiente Ver. 2022

Estimado David Almanza

Le adjunto la Liquidacion revisada de Daniel Servan, realizar el RH por el importe

de $/.5,893.00, en esta ocasion el asistente no recibird pago de su liquidacion ya que se
encuentra sobregirada, por lo cual asumird el fondo 22.5% S/.4,345.62 el fondo 6.5%
S/.1,547.38

Por Favor adjuntar:

DNI / Carnet de Extranjeria
Recibo por Honorarios
Suspension de cuarta categoria
Pago RH

P w NP



ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
/S E H S Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

SUR LIQUIDACION DE COMISION
Nombres Y Apellidos: DANIEL SERVAN TRIGOSO
Asociacion y/o Mision: MPS DNI: 46372128 Ciudad: PEDREGAL
Periodo: 1-Nov-21 a 7-Set-22 Equipo: ESTUDIANTES
DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO) 29,455.08
(-) Libros En Oferta : :
(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) S/2.00 Cany 241 | 482.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 28,973.08
(-) Diezmo de los Colportores 10% 2,633.92
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 26,339.16
Comision 16.5% 4,345.96
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 4,345.96

(-) Diezmo del Asistente

TOTAL COMISION NETA S/ 4,345.96

(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos). 5,893.34

(-) Cbza casa colportores

(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos

(-) Faltante de inventario

TOTAL A PAGAR Y/O TRANFERIR S/ -1,547.38

De: UPS - SEHS-PE - David Almanza <david.almanza@sehs.pe>
Enviado el: miércoles, 7 de setiembre de 2022 15:32

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: Liquidacién pendiente Ver. 2022

Estimada Fanny, adjunto liquidacidn del ver. 2022 asistente estudiantes Daniel Servan.

Quedamos a la espera de la confirmacidn para emitir los documentos respectivos.



