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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios
Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 11:52
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
CC: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Asunto: Re: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ

Proceder al pago  
 
Obtener Outlook para iOS 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: Monday, October 10, 2022 8:54:37 AM 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca 
<miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: RV: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ  
  
Estimado hno. Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Invierno 
2022 del asistente Vannesa Gomez por el importe de S/.638.64 
  
  

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>  
Enviado el: viernes, 7 de octubre de 2022 16:01 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: RE: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ 
  
Buenas tardes hermana Fanny  
lo adjunto los documentos solicitados para realizar el pago de la liquidación  del asistente Vannesa Gomez 
cuenta a depositar 
20598433784049 
  

 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 13:23 
Para: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe> 
Asunto: RE: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ  
  
Estimado Carlos Cardenas 
Le adjunto la Liquidación revisada de Vannesa Gomez realizar el RH por el importe 
de S/.3,070.00 el importe a depositar al asistente sería el valor de S/.638.64 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
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3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 

 
  

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>  
Enviado el: viernes, 7 de octubre de 2022 13:20 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: RE: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ 
  
HERMANA FANNY  LE  ADJUNTO LA  IMAGEN  DEL BAUCHER  DE  VOLUCION DE PASAJE  DEL A SITENTE VANNESA 
GOMEZ 
  
  

 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 9:01 
Para: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe> 
Asunto: RE: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ  
  
Estimado Carlos Cardenas 
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Le adjunto la Liquidación revisada de Vannesa Gomez realizar el RH por el importe 
de S/.3,070.00 el importe a depositar al asistente sería el valor de S/.338.64 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 

 
  

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>  
Enviado el: miércoles, 5 de octubre de 2022 08:58 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: CIERRE DE CAMPAÑA VANNESA GOMEZ 
  
Buenas días Hermana Fanny 
le adjunto la hoja de liquidación del asistente Vannesa Gómez 
para la verificación. 
  

 


