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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Enviado el: lunes, 24 de octubre de 2022 16:06
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Asunto: RV: Liquidacion de Ruth Chuqui Serna
Datos adjuntos: APC ZIOMARA CHUQUI 11.10.2022.xlsx; WhatsApp Image 2022-10-24 at 2.33.47 

PM (1).jpeg; 10717886785-R01-E001-37 (1).pdf; WhatsApp Image 2022-10-24 at 
2.33.47 PM.jpeg; 2022-02-01 18-12_página_3.pdf; 2022-02-01 18-12_página_4.pdf

Estimado hno Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Otoño 
2022 del asistente Ruth Chuqui por el importe de S/.4,363.84 
 
 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno  
Enviado el: martes, 11 de octubre de 2022 15:26 
Para: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe> 
Asunto: RE: Liquidacion de Ruth Chuqui Serna 
 
Estimado Peter Moncada 
Le adjunto la Liquidación revisada de Ruth Chuqui, realizar el RH por el importe 
de S/.6,960.00 el importe a depositar al asistente sería el valor de S/.4,363.84 
Por Favor adjuntar: 

1. DNI / Carnet de Extranjería 
2. Recibo por Honorarios 
3. Suspensión de cuarta categoría 
4. Pago RH 
5. Cta a nombre del asistente 
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De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>  
Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 16:54 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: Liquidacion de Ruth Chuqui Serna 
 
Estimada Fanny le envio 
la Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna 
Le adjunto su liquidación en Excel , Inventario, Depósitos. 


