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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 09:25
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
CC: UPS - SEHS-PE - Julian Marino
Asunto: RE: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC
Datos adjuntos: TLC Liquidacion RH E001-002 MAC David bustamante.pdf

Estimados 
 
Adjunto pago comision 
 
Saludos 

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Enviado: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:39 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Julian Marino <julian.marino@sehs.pe> 
Asunto: Re: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC  
  
Proceder al Pago  
 
Obtener Outlook para iOS 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: Monday, November 21, 2022 12:27:15 PM 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Julian Marino <julian.marino@sehs.pe> 
Asunto: RV: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC  
  
Estimado hno Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Invierno 2022 del asistente David Bustamante por 
el importe de S/.1,429.69 
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De: UPS - SEHS-PE - Julian Marino <julian.marino@sehs.pe>  
Enviado el: viernes, 18 de noviembre de 2022 11:46 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; Elvis Mendoza Coila <elvismc@upeu.edu.pe> 
Asunto: RE: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC 
  
Adjunto los Solicitado. 
  
  

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>  
Enviado el: viernes, 18 de noviembre de 2022 09:04 
Para: UPS - SEHS-PE - Julian Marino <julian.marino@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; Elvis Mendoza Coila <elvismc@upeu.edu.pe> 
Asunto: RE: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC 
  
Estimado Dario Mariño 
Le adjunto la Liquidación revisada de David Bustamante de la campaña de Invierno 2022 realizar el RH por el importe de S/.2,006.00 el 
importe a depositar al asistente sería el valor de S/.1,429.69 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 
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De: UPS - SEHS-PE - Julian Marino <julian.marino@sehs.pe>  
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2022 21:25 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>; Elvis Mendoza Coila <elvismc@upeu.edu.pe> 
Asunto: DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE - LIQUIDACION INVIERNO 2022 - MAC 
  
Buenas noches, Sr. Gerente: Cesar Palacios Pinedo.  
Les adjunto la hoja de Liquidación de la Campaña Invierno 2022 del Asistente DAVID BUSTAMANTE FUSTAMANTE, además el STOCK de los Libros. 


