UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 16:49

Para: UPS - SEHS-PE - Erick Moran

cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca; UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios
Asunto: RE: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE

Datos adjuntos: Pago liquidacion ronald mayta msop.pdf

Adjunto el pago

De: UPS - SEHS-PE - Erick Moran <erick.moran@sehs.pe>

Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 09:44

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE

Buenas dias Apreciada Fanny.

Adjunto lo solicitado.

Le adjunto el numero de cuenta RONALD ROJAS BCP N2 19193938983058.

Atentamente:

Erick Tokumaru, Moran Guerra
erick.moran@sehs.pe




Celular 953 758 354

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: viernes, 18 de noviembre de 2022 12:21

Para: UPS - SEHS-PE - Erick Moran <erick.moran@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE

Estimado Erick Moran
Le adjunto la Liquidacidn revisada de Ronald Rojas de la camparfia de Otofio 2022 realizar el RH por el importe de S/.3,433.00 el importe a
depositar al asistente seria el valor de §/.2,979.16
Por Favor adjuntar:
1. DNI / Carnet de Extranjeria
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensién de cuarta categoria
4. Pago RH
5. Cta anombre del asistente



ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

%S E H § LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: ROJAS MAYTA, RONALD LUIS

Asociacion y/o Mision: MSOP DNI: 78887763 Ciudad: CcUsco
Periodo:  I-May-22 a 10-Oct-22 Equipo: ESTUDIANTE

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO) 23,819.31
(-) Libros En Oferta

(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) S/2.00 Cant 109 218.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 23,601.31
(-) Diezmo de los Colportores 10% 2,145.57
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 21,455.74
Comision 16.% 3,432.92
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 3,432.92
(-) Diezmo del Asistente 343.29
TOTAL COMISION NETA S/ 3,089.63
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos). 11047
(-) Cbza Casa colportores

(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos

(-) Otros descuentos_ ADELANTO - CAPACITACION

(-) Otros descuentos___INVENTARIO

TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR S/ 2,979.16

De: UPS - SEHS-PE - Erick Moran <erick.moran@sehs.pe>
Enviado el: lunes, 24 de octubre de 2022 18:51




Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: RE: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE

Apreciada Fanny Ccuno, buenas noches.

Adjunto lo solicitado, proceder cierre de campafia asistente RONALD ROJAS MAYTA.

Saludos Cordiales.

Atentamente:

Erick Tokumaru, Moran Guerra

erick.moran@sehs.pe
Celular 953 758 354

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Enviado: miércoles, 19 de octubre de 2022 9:48

Para: UPS - SEHS-PE - Erick Moran <erick.moran@sehs.pe>
Asunto: RE: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE

Buen dia estimado Erick Moran
Por favor adjuntar el inventario firmado por el asistente para proceder con la liquidacion

De: UPS - SEHS-PE - Erick Moran <erick.moran@sehs.pe>

Enviado el: lunes, 10 de octubre de 2022 23:10

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
<fanny.ccuno@sehs.pe>

Asunto: SEHS_MSOP_LIQUIDACION DE ASISTENTE




Apreciada Fanny, saludos cordiales.
Esta oportunidad adjunto, el cierre de campafia de vuestro asistente ROJAS MAYTA, RONALD LUIS quien es asistente en el mismo CUSCO.

Saludos Cordiales.

Atentamente:

Erick Tokumaru, Moran Guerra

erick.moran@sehs.pe
Celular 953 758 354




