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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 16:50
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca; UPS - SEHS-PE - Antony Contreras
Asunto: RE: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022
Datos adjuntos: Pago liquidacion lucero justo mlt.pdf

Adjunto el pago 
 

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>  
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 09:36 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: Re: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022 
 
Revisemos y si todo esta bien, paguemos. 
 
Obtener Outlook para iOS 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: Monday, November 28, 2022 9:23:10 AM 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: RV: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022  
  
Estimado hno Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Otoño 2022 del asistente Lucero justo por el importe 
de S/.676.80 
  
  

De: UPS - SEHS-PE - Antony Contreras <antony.contreras@sehs.pe>  
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 09:10 
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Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: RE: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022 
  
Buenos dias adjunto el numero de cuenta bancaria de Lucero Justo Paja para poder proceder al pago de Lucero Justo Paja  
BCP Nº 49507465910001  

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: jueves, 24 de noviembre de 2022 15:20 
Para: UPS - SEHS-PE - Antony Contreras <antony.contreras@sehs.pe> 
Asunto: RE: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022  
  
Estimado Antony Contreras 
Le adjunto la Liquidación revisada de Lucero Justo de la campaña de otoño 2022 realizar el RH por el importe de S/.863.00 el importe a 
depositar al asistente sería el valor de S/.676.80 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 
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De: UPS - SEHS-PE - Antony Contreras <antony.contreras@sehs.pe>  
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 16:58 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: SOLICITO REVISAR LIQUIDACION DE LUCERO JUSTO PAJA CAMPAÑA OTOÑO 2022 
  
  


