UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca

Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 09:34

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Asunto: RE: Liquidaccion de Percy Pinaud

Datos adjuntos: TLC Liquidacion RH E001-005 APC percy pinau.pdf
Estimados

Adjunto Pago comision

Saludos

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>
Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 18:57

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: Re: Liquidaccion de Percy Pinaud

Proceder al Pago

Obtener Outlook para iOS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: Wednesday, November 16, 2022 2:42:25 PM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RV: Liquidaccion de Percy Pinaud

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Otoio 2022 del asistente Percy Pinaud por el

importe de S/.1,032.00



De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>
Enviado el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:48

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: Liquidaccion de Percy Pinaud

Se adjunta lo solicitado para la liquidacion del Asistente

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado el: lunes, 14 de noviembre de 2022 09:47

Para: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: Liquidaccion de Percy Pinaud

Estimado Peter Moncada
Le adjunto la Liquidacion revisada de Percy Pinaud de la campafia de otofio 2022 realizar el RH por el importe de $/.1,397.00 el importe a
depositar al asistente seria el valor de S/.1,032.00
Por Favor adjuntar:
1. DNI / Carnet de Extranjeria
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensién de cuarta categoria
4. PagoRH
5. Cta anombre del asistente
Adicional al RH de la liquidacion, adjuntar otro RH con el valor de S/1,080.00 para regularizar la deuda anterior del asistente como
colportor.
No se esta procediendo a la liquidacién de la campafia de primavera 2022 por falta de inventario firmado y regularizacién de facturacion.



Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

//SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: WILSON PERCY PINAUD CHULAN

Asoclacion y/o Mision: APC DNI: 10503765 Ciudad: ATE
Periodo: 1-jul-22 a  31-Ago-22 Equipo: PERMANENTES

DEPOSITO TOTAL /COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO) 25,334.84
(-] Libros en oferta

(-] Libros Misioneros [Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) 5/2.00 Cant. 132 264.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO 5/ 25,070.84
(-] Diezmo de los Colportores 109 227917
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) 5/ 22,791.67
Comision 16% 3,646.67
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) 5/ 3,646.67
(-] Diezmo del Asistente 364.67
TOTAL COMISION NETA s/ 3,282.00
(=) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efective, ¥ otros no rendidos).

(-] Cbza Casa colportores

(-] Descuentos Pasajes prestados.

(-] Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-] Debito de otros campos

(-] Otros descuentos ADELANTOS RH 2,250.00
TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR 5/ 1,032.00

De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2022 13:16

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: Liquidaccion de Percy Pinaud

Le envio la Liquidacion de Percy Pinaud
De las Campafias Otofio 2022



Primavera 2022



