UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca

Enviado el: domingo, 8 de enero de 2023 16:09

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
CC: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas

Asunto: RE: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

Datos adjuntos: TLC Dan Mayhuire Liquidacion RH E001-002 MOP.pdf
Estimados

Adjunto pago solicitado

Saludos

Miguel Yucravilca

Contador

® 51989056269 @ miguelyucr
0 Av. Comandante Espinar #620 - Mir:

www.sehs.org.pe

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Enviado: lunes, 26 de diciembre de 2022 18:13

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: Re: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

Proceder a la liquidacién



Obtener Outlook para iOS

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: Monday, December 26, 2022 5:08:24 PM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RV: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Invierno 2022 del asistente Reginaldo Mayhuire por

el importe de §/.1,011.11

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Enviado el: lunes, 26 de diciembre de 2022 11:15

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: RE: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

Buenos dias hermana Fanny.
lo envid lo solicitado para realizar el pago del asistente de colportaje Dan Renigaldo Mayhuire Buendia
BCP 54092218810036

Carlos Cardenas Vasquez
B 961729289

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>

Enviado: martes, 20 de diciembre de 2022 14:53

Para: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

Estimado Carlos Cardenas



Le adjunto la Liquidacion revisada de Reginaldo Mayhuire de la campafia de invierno 2022, realizar el RH por el importe de S/.1,401.00 el
importe a depositar al asistente seria el valor de S/.1,011.11
Por Favor adjuntar:
1. DNI / Carnet de Extranjeria
2. Recibo por Honorarios
3. Suspensién de cuarta categoria
4. PagoRH
5. Cta anombre del asistente

GG 1401.00



/SEHS ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Av. Comandante Espinar 620 - Miraflores

LIQUIDACION DE COMISION

Nombres Y Apellidos: MAYHUIRE BUENDIA REGINALDO DAN

Asociacion y/o Mision: MoP DNI: 756940489 Ciudad: PUCALLPA
Periodo: 1-Ago-22 a 20-Dic-22 Equipo: estudiantes

DEPOSITO TOTAL / COMPRAS (LIBROS + REVISTAS +LIBRO MISIONERO) 9,651.49
(-) Libros En Oferta

(-) Libros Misioneros (Unica esperanza, Lib. EGW, Sefiales de Esperanza) 5/2.00 Can 18.00
TOTAL COMPRA CON DIEZMO S/ 9,633.49
(-) Diezmo de los Colportores 10% 875.77
COMPRAS NETAS (Base de Calculo Comision) S/ 8,757.72
Comision 16% 1,401.23
TOTAL COMISION (Importe Para Emision de R.H.) S/ 1,401.23
(-) Diezmo del Asistente 140.12
TOTAL COMISION NETA S/ 1,261.11
(-) Descuentos Retirados (Revisar vales de compras, retiro de efectivo, y otros no rendidos). 250.00
(-) Cbza Casa colportores =
(-) Descuentos Pasajes prestados.

(-) Debito de Ctas por cobrar de colportores

(-) Debito de otros campos -
(-) Otros descuentos____ Duplicado

TOTAL A PAGAR Y/0 TRANFERIR S/ 1,011.11

De: UPS - SEHS-PE - Carlos Cardenas <carlos.cardenas@sehs.pe>
Enviado el: viernes, 16 de diciembre de 2022 14:16

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>
Asunto: LIQUIDACION MOP DAN REGINALDO

buenas tardes hermana Fanny.



le adjunto la hoja de liquidacion del asistente Dan Reginaldo dela campafa invierno 2022
para la verificaciéon

Carlos Cardenas Vasquez
B 961729289




