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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Enviado el: lunes, 26 de diciembre de 2022 21:24
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Asunto: RE: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna
Datos adjuntos: TLC Ruth Ziomara Liquidacion RH E001-038 APC.pdf

Estimados 
 
Adjunto pago de liquidacion    
 
Saludos 
 

 

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Enviado: viernes, 23 de diciembre de 2022 8:39 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: Re: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna  
  
Proceder al Pago  
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Obtener Outlook para iOS 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: Friday, December 23, 2022 8:19:27 AM 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: RV: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna  
  
Estimado hno Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Primavera 2022 del asistente Ruth Chuqui por el 
importe de S/.2,302.11 
  
  

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno  
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 09:52 
Para: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: RE: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna 
  
Estimado Peter Moncada 
Le adjunto la Liquidación revisada de Ruth Chuqui de la campaña de Primavera 2022 realizar el RH por el importe de S/.2,558.00 el 
importe a depositar al asistente sería el valor de S/.2,302.11 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 
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De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>  
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 09:19 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna 
  
Muy buenos días, estimados compañeros 
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Le envio la liquidación del Asistente Ruth Chuqui Serna der la Campaña Primavera 2022 
Del Almacen de Santa Anita en el sistema 
Adjunto  
Ventas y Depositos 
Stock de Materiales del Almacen 
  
Gracias y buen dia 


