26/12/22, 18:15

>BCP:

Telecrédito - BCP

Transferencias a cuentas de terceros BCP

Datos generales

Tipo de operacion:

Numero de operacion:

Fecha de proceso:

Datos de la cuenta de cargo

Cuenta:
Tipo:
Moneda:

Nombre:

A cuentas de terceros BCP
242542019
26/12/2022 03:44 PM

193-0099931-0-02 - SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
Corriente
Soles

SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Datos de la cuenta de destino

Cuenta:
Tipo:
Moneda:
Nombre:

Referencia:

Monto:

Datos opcionales

Correo electrénico:

194-40071660-0-23

Ahorros

Soles

RUTH ZIOMARA CHUQUI SERNA

Pago Liquidacion RH E001-038 APC

S/2,302.11

cesar.palacios@sehs.oe; miguel.yucravilca@sehs.pe

https://www.telecreditobcp.com/ticnp/monetary/detailOperOMTRTH.do?method ToCall=popup&index=19&calledByPage=voucherOtherOper 11



Re: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna

UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Vie 23/12/2022 8:39

Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe:>

CC: UPS - SEHS-PHy Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Proceder al Pago

Obtener Qutlook para i0S

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pex
Enviado: Friday, December 23, 2022 8:19:27 AM

Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe>

Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RV: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna

Estimado hno Cesar
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidacion de Primavera 2022 del asistente Ruth

Chuqui por el importe de S/.2,302.11

De: UPS - SEH5-PE - Fanny Ccuno

Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 09:52

Para: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>
Asunto: RE: Liquidacion de Ruth Ziomara Chuqui Serna

% @

3 {H por el importe

Estimado Peter Moncada
Le adjunto la Liquidacion revisada de Ruth Chuqui de la campara de Primavera 2022
de §/.2,558.00 el importe a depositar al asistente seria el valor de §/.2,302.11

Mease Coanme melimdm e
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